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Sayın Öğretmenimiz,

2020-2021 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanacak TUDEM KURUMSAL DENEME 
SINAVLARI’nı hazırladık. 

Tamamı Türkiye geneli olan ve TUDEM kalitesiyle hazırlanan bu sınavlar ile öğrencinin sınıf, okul, 
ilçe, il ve Türkiye genelindeki başarı durumunu kolayca ölçecek ve ölçme değerlendirme belge, analiz 
ve listeleriyle eğitim planlamasını daha kolay yapabileceksiniz. 

Hazır Bulunuşluk Sınavı ile hem öğrencilerin bir önceki sınıf düzeyinde edinmeleri gereken bilgilerin 
ve kazanımların durumunu görecek hem de uzaktan eğitim sürecinden öğrencinin ne kadar verim 
elde ettiğini tespit edeceksiniz.

Bu sınavlarla ilgili olarak sınav takvimini, konu analizlerini, optik cevap kâğıtlarını, sınav sonuç 
belgelerini, başarı belgesini ve her branşa ait sınıf düzeylerine uygun örnek soruları bu kitapçıkta 
bulabilirsiniz.

Başarılı ve sağlıklı bir yıl dileriz.

2020-2021 TUDEM KURUMSAL DENEME SINAVI TAKVİMİ VE 
SORU SAYILARI/ UYGULAMA SÜRELERİ 2

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 3

ÖLÇME- DEĞERLENDİRME 4

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 9

• Sözel Mantık ve Muhakeme 22

MATEMATİK KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 23

• Sayısal Mantık ve Muhakeme 36

FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 37

• Analitik Düşünme 50

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
SOSYAL BİLGİLER KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 51

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 63

İNGİLİZCE KONU DAĞILIMI TABLOLARI VE ÖRNEK SORULAR 71

İÇİNDEKİLER
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Sınav Türü Son Sipariş Tarihi Kapsam Tarihi Uygulama Tarihi
Türkiye Geneli 

Sonuçların 
Açıklanması

Hazır Bulunuşluk Sınavı
(5-6-7-8. Sınıflar) Serbest 19 Haziran 2020 Serbest 22 Eylül 2020

1. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 12 Ekim 2020 15 Ekim 2020 22 Ekim 2020 3 Kasım 2020

2. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 16 Kasım 2020 20 Kasım 2020 26 Kasım 2020 8 Aralık 2020

3. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 28 Aralık 2020 31 Aralık 2020 7 Ocak 2021 19 Ocak 2021

4. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 22 Şubat 2021 23 Şubat 2021 4 Mart 2021 16 Mart 2021

5. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 29 Mart 2021 31 Mart 2021 8 Nisan 2021 20 Nisan 2021

6. Sınav
(5-6-7-8. Sınıflar) 26 Nisan 2021 30 Nisan 2021 6 Mayıs 2021 18 Mayıs 2021

7. Sınav
(8. Sınıflar) 17 Mayıs 2021 Tüm Konular 27 Mayıs 2021 2 Haziran 2021

8. Sınav
(8. Sınıflar) 24 Mayıs 2021 Tüm Konular 3 Haziran 2021 9 Haziran 2021

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI UYGULAMA TARİHLERİ

2020 / 2021

DENEME SINAVLARININ SORU SAYILARI VE UYGULAMA SÜRELERİ

Türkçe

Sosyal 
Bilgiler/
İnkılap 
Tarihi

Din Kültürü 
ve Ahlak 

Bilgisi
İngilizce Matematik Fen 

Bilimleri
Toplam 

Soru

Toplam 
Süre 
(dk.)

Kitapçık
Sayısı

5. Sınıf 15 10 10 10 15 15 75 120 1

6. Sınıf 15 10 10 10 15 15 75 120 1

7. Sınıf 20 10 10 10 20 20 90 155 2
(Sözel-Sayısal)

8. Sınıf 20 10 10 10 20 20 90 155 2
(Sözel-Sayısal)

Sınıf

Branş

* Bu tarihler MillÎ Eğitim Bakanlığının yıllık planına göre hazırlanmıştır. Planda oluşabilecek değişimler nedeniyle tarihler değişebilir. 
Güncel tarih çizelgesi için tudem.com adresini takip ediniz.
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Hazır bulunuşluk, bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 

gerekli yeterliliğe sahip olma durumudur. Eğitimde tam 

öğrenmenin sağlanması, öğrencilerin hazır bulunuşluk 

düzeyleri ile bağlantılıdır. Yeni eğitim öğretim yılına 

başlamadan önce öğrencilerin bir önceki sınıf düzeyine 

ait bilgi ve kazanımlara, yani gerekli ön bilgiye, ne kadar 

sahip olduğu Hazır Bulunuşluk Sınavı ile ölçülür. Bu sınav 

sonucunda elde edilen veriler, bir sonraki eğitim öğretim 

yılının verimliliği ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynar. 

Hazır Bulunuşluk Sınavı, bir önceki sınıf düzeyine ait konuları 

içermektedir. Sınavdaki soruların yarısı yüz yüze eğitim, 

diğer yarısı ise uzaktan eğitim konularından oluşmaktadır. 

Böylece öğrencilerin yeni öğrenmeler için hazır olma durumu 

belirlenerek yeni eğitim öğretim yılının yol haritası gerçekçi 

bir biçimde çizilir. 

HBS

NEDİR?

HBS
NEDEN
UYGULANMALI?

HBS

NE
İÇERİR?

Hazır Bulunuşluk Sınavı, öğrencilerin yeni öğrenmelere 

hazır olma durumlarını belirlemek için gereklidir. Bu sınav 

öğrencilerin eksik olan bilgilerinin tamamlanması ile ilgili 

rehber görevi üstlenir. Böylece yeni eğitim öğretim yılının 

daha verimli ve başarılı geçmesi sağlanır.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

8 ve 7. Sınıflarda 6 ve 5. Sınıflarda

Sınav kitapçığı SÖZEL ve SAYISAL olarak 2 
çeşittir.

Sınav kitapçığı SÖZEL ve SAYISAL bölüm 
derslerinin tümünü içerir.

Kitapçıklar A ve B olarak 2 çeşittir. Kitapçıklar A ve B olarak 2 çeşittir.

Uygulama 2 OTURUM şeklindedir. Uygulama TEK OTURUM şeklindedir.

HBS -  HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI
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Kurum İlçeŞube

1 11

122 200

İl

1

300

Genel

28

277022

Öğrenci Sıra No

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı

% 86

1 11

122 200

1

300

28

277022

Yüz Yüze Eğitim

Uzaktan Eğitim

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2770.)

Sonuncu Öğrenci

90

2

8

DİN K. VE AHL. BİL.

Soru

10

Doğru

8

Yanlış

2

Boş

0

Net

7,33

Başarı

% 73

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

İNGİLİZCE

Soru

10

Doğru

9

Yanlış

1

Boş

0

Net

8,67

Başarı

% 87

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Accepting and refusing
Apologizing
Giving explanations and reasons
Describing the frequency of actions
Expressing likes and dislikes
Expressing preferences
Describing simple processes
Making simple inquiries
Naming common objects
Following phone conversations

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

MATEMATİK

Soru

20

Doğru

16

Yanlış

2

Boş

2

Net

15,33

Başarı

% 77

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

FEN BİLİMLERİ

Soru

20

Doğru

19

Yanlış

1

Boş

0

Net

18,67

Başarı

% 93

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
Basınç
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

TÜRKÇE

Soru

20

Doğru

20

Yanlış

0

Boş

0

Net

20

Başarı

% 100

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Fiilimsi Türleri ve Fiilimsi Grupları
Çok Anlamlılık
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Kalıplaşmamış Söz Grupları
Söz Sanatları
Anlamlı ve Kurallı Cümle
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri
Öznel ve Nesnel Cümleler
Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

T.C. İNK. TAR. ATA.

Soru

10

Doğru

8

Yanlış

2

Boş

0

Net

7,33

Başarı

% 73

Cevap Anahtarı B

Cevaplarınız

S D Y B%

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması ve Uyg.
Kuva-yi Millîye Hareketi
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Misak-ı Millî’nin Kabulü ve Büyük Millet Meclisinin Açılması
Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar

Y
Ü

Z 
Y

Ü
ZE

EĞ
İT

İM
U

ZA
K

TA
N

EĞ
İT

İM

PUAN

449,593
BAŞARI

% 86

Yanlış: 8

Net: 77,3

Doğru: 80 Boş: 2

Soru: 90

Yüz Yüze
Eğitim

Uzaktan
Eğitim

SORU SAYISI 45 45

45 35Doğru

0 8Yanlış

0 2Boş

45 32,3Net

45 45

35 45

32,3 45

Yüz Yüze Eğitim (YYE)

Uzaktan  Eğitim (UE)

(KURUM LOGOSU)

ALİ TURAN

İZMİR/ KONAK

ÖZEL
TUDEM ORTAOKULU

8. SINIF-HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

ÖĞRENCİ SONUÇ BELGESİ

DBCDADBAABCBDDDABBDC

DBCDADBAABCBDDDABBDC

5 5 0 100
1 1 0 100
4 4 0 100
2 2 2 100
1 1 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
2 2 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100

DBCDADBAAB

daCDADBAAB

1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 0 1 0
1 0 1 0

DBCDADBAAB

baCDADBAAB

1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 0 1 0
1 0 1 0

DBCDADBAAB

aBCDADBAAB

1 0 1 0
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 0 1 0

DBCDADBAABCBDDDAAABC

DBCDADBAABCBD      AAbaC

2 2 0 100
3 3 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
5 5 0 100
2 2 0 100
1 0 1 0
1 0 1 0
2 1 0 50
1 0 0 0

DBCDADBAABCBDDDCABDD

DBCDADBAABCBDDDCABDa

6 6 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
3 3 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
2 2 0 100
1 0 1 0

ŞUBE: 8A

Öğrencinin yüz yüze 
eğitim ve uzaktan 

eğitim puanı doğru, 
yanlış, boş ve net 
sayılarını gösterir.

Öğrencinin yüz 
yüze eğitim ve 
uzaktan eğitim 
konularındaki 

başarısını gösterir.

Öğrencinin 
cevaplarını 

doğru cevaplarla 
karşılaştırmayı 

sağlar.

Öğrencinin 
dağılımdaki 

yerini gösterir.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (HBS) ÖĞRENCİ SONUÇ BELGESİ

ZORLUK DÜZEYİ

Öğrencinin yüz 
yüze eğitimdeki ve 
uzaktan eğitimdeki 

derecelerini 
gösterir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınavda öğrencinin 
her dersteki yüz yüze 

eğitim ve uzaktan 
eğitim konularından 
doğru, yanlış, boş, 
net sayılarını konu 
analiziyle birlikte 

görme imkânı sağlar.

Kurumsal Deneme Sınavlarında ve Hazır Bulunuşluk Sınavında 
ağırlıklı olarak kolay ve orta zorluk seviyesindeki sorular yer 
almaktadır. Her sınavda her dersten ayırt ediciliği yüksek 
birkaç soru bulunmakla birlikte soruların geneli, tam öğrenme 
gerçekleştiren öğrencilerin çözebilecekleri zorluk düzeyindedir.

ORTAKOLAY ZOR

Zorluk 
Düzeyi

TUDEM- ORBİM
İŞBİRLİĞİ İLE
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Kurum İlçeŞube

1 11

122 200

İl

1

300

Genel

28

277022

Öğrenci Sıra No

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı

% 86

PUAN:

SINAV NO:

ÖNCEKİ SINAVLARLA KARŞILAŞTIRMA

NET:

İZMİR/ KONAK

ŞUBE: 8A

(KURUM LOGOSU)

ÖZEL
TUDEM ORTAOKULU

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2770.)

Sonuncu Öğrenci

90 77,33

80 0

8

DİN K. VE AHL. BİL.

Soru

10

Doğru

8

Yanlış

2

Boş

0

Net

7,33

Başarı

% 73

Cevap Anahtarı B DBCDADBAAB

Cevaplarınız baCDADBAAB

S D Y B%

1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 0 1 0

Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı 1 0 1 0

İNGİLİZCE

Soru

10

Doğru

9

Yanlış

1

Boş

0

Net

8,67

Başarı

% 87

Cevap Anahtarı B DBCDADBAAB

Cevaplarınız aBCDADBAAB

S D Y B%

1 0 1 0
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100

Accepting and refusing
Apologizing
Giving explanations and reasons
Describing the frequency of actions
Expressing likes and dislikes
Expressing preferences
Describing simple processes
Making simple inquiries
Naming common objects
Following phone conversations 1 0 1 0

MATEMATİK

Soru

20

Doğru

16

Yanlış

2

Boş

2

Net

15,33

Başarı

% 77

Cevap Anahtarı B DBCDADBAABCBDDDAAABC

Cevaplarınız DBCDADBAABCBD      AAbaC

S D Y B%

2 2 0 100
3 3 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
5 5 0 100
2 2 0 100
1 0 1 0
1 0 1 0
2 1 0 50

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Soru

20

Doğru

19

Yanlış

1

Boş

0

Net

18,67

Başarı

% 93

Cevap Anahtarı B DBCDADBAABCBDDDCABDD

Cevaplarınız DBCDADBAABCBDDDCABDa

S D Y B%

6 6 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
3 3 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
2 2 0 100

Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod
Kalıtım
Mutasyon ve Modifikasyon
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Biyoteknoloji
Basınç
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

TÜRKÇE

Soru

20

Doğru

20

Yanlış

0

Boş

0

Net

20

Başarı

% 100

Cevap Anahtarı B DBCDADBAABCBDDDABBDC

Cevaplarınız DBCDADBAABCBDDDABBDC

S D Y B%

5 5 0 100
1 1 0 100
4 4 0 100
2 2 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
2 2 0 100
2 2 0 100
1 1 0 100

Fiilimsi Türleri ve Fiilimsi Grupları
Çok Anlamlılık
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Kalıplaşmamış Söz Grupları
Söz Sanatları
Anlamlı ve Kurallı Cümle
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri
Öznel ve Nesnel Cümleler
Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri 1 1 0 100

T.C. İNK. TAR. ATA.

Soru

10

Doğru

8

Yanlış

2

Boş

0

Net

7,33

Başarı

% 73

Cevap Anahtarı B DBCDADBAAB

Cevaplarınız daCDADBAAB

S D Y B%

1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 1 0 100
1 0 1 0

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması ve Uyg.
Kuva-yi Millîye Hareketi
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Misak-ı Millî’nin Kabulü ve Büyük Millet Meclisinin Açılması
Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar 1 0 1 0

8. SINIF - DENEME - 1

ÖĞRENCİ SONUÇ BELGESİ

PUAN

449,593
BAŞARI

% 86

ALİ TURAN

Yanlış

Net

Doğru Boş

Soru sayısı

Öğrencinin 
cevaplarını 

doğru cevaplarla 
karşılaştırmayı 

sağlar.

Öğrencinin 
dağılımdaki yerini 

gösterir.

ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ BELGESİ

TÜRKİYE GENELİ SIRALAMA

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğrencinin 
konulardaki 

başarısını gösterir.

Öğrencinin 
önceki sınavlarla 

puanlarını ve 
net sayılarını 

karşılaştırmayı 
sağlar.

Öğrencinin puanı, 
doğru, yanlış, boş 
ve net sayılarını 

gösterir.

Sınavda öğrencinin 
her dersteki doğru, 

yanlış, boş, net 
sayılarını, konu 

analiziyle birlikte 
görme imkânı sağlar.

Öğrencinin 
derecelerini gösterir.

Kurum, sınavı uyguladıktan hemen sonra kurum 
ve şube sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Türkiye 
geneli, il ve ilçe sonuçları 2. sayfada belirtilen 
“Türkiye Geneli Sonuçların Açıklanması” tarihlerinde 
görüntülenebilecektir.

TUDEM- ORBİM
İŞBİRLİĞİ İLE
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Kurumun branş bazında net sayıları

Genel ortalamaya göre kurumun durumu

Şube ortalamaları

Elde edilen dereceler

Başarı grafikleri

8_SAYISAL ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM ORTAOKULU 8. SINIF 10. DENEME

Türkçe T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Bilimleri

Türkçe T.C. İnkılap Tar. ve Atat Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Toplam Puan

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

8_SAYISAL
(16)

15,88 3,94 14,56 8,06 1,81 7,46 7,88 2,13 7,17 8,06 1,88 7,44 15,13 3,13 14,08 14,81 4,75 13,23 69,82 17,64 63,94 381,040

Okul
(16)

15,88 3,94 14,56 8,06 1,81 7,46 7,88 2,13 7,17 8,06 1,88 7,44 15,13 3,13 14,08 14,81 4,75 13,23 69,82 17,64 63,94 381,040

İlçe
(16)

15,88 3,94 14,56 8,06 1,81 7,46 7,88 2,13 7,17 8,06 1,88 7,44 15,13 3,13 14,08 14,81 4,75 13,23 69,82 17,64 63,94 381,040

İl
(62)

13,73 4,58 12,20 8,05 1,42 7,58 7,82 1,98 7,16 6,56 2,68 5,67 9,68 3,47 8,52 13,10 4,40 11,63 58,94 18,53 52,76 320,060

Genel
(239)

11,18 7,53 8,67 6,15 3,37 5,03 6,35 3,41 5,21 5,41 3,79 4,15 9,20 5,42 7,39 12,28 6,06 10,26 50,57 29,58 40,71 265,960

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl

8_SAYISAL şubesinde 16

Okulunuzda 16 1

BORNOVA ilçesinde 16 1 1

İZMİR ilinde 62 5 3 3

Genelde 239 9 7 7 5

DERECELER

Genelde sınava 9 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 3. oldu

İZMİR ilinde sınava 5 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 2. oldu

BORNOVA ilçesinde sınava 1 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 1 şube katıldı, şubeniz [Puan] puanında 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM  ORTAOKULU 8. SINIF LGS

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan

Okul
(41)

15,66 8,33 9,13 6,50 7,44 11,34 58,40 335,060

İlçe
(798)

15,85 (8) 7,99 (7) 7,45 (1) 6,69 (8) 6,42 (5) 11,66 (8) 56,06 (5) 327,130

İl
(3813)

14,24 (20) 7,05 (11) 7,10 (1) 5,23 (13) 4,65 (7) 10,16 (19) 48,43 (9) 286,310

Genel
(33701)

13,91 (102) 6,76 (58) 7,22 (9) 4,64 (84) 4,02 (44) 9,67 (136) 46,22 (67) 280,570

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve
genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.

ŞUBE ORTALAMALARI

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Toplam LGS

Net Net Net Net Net Net Net Puan

8A
(14)

15,33 7,93 9,43 6,17 7,74 10,81 57,41 331,480

8B
(14)

16,74 8,76 8,95 7,33 7,33 11,52 60,63 343,010

8C
(13)

14,85 8,31 9,00 5,97 7,23 11,72 57,08 330,350

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl

ÖZEL TUDEM  ORTAOKULU  okulunda 41 3

KONAK ilçesinde 798 63 16

İZMİR ilinde 3813 283 53 10

Genelde 33701 2516 720 187 50

DERECELER

Genelde sınava 720 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 73. oldu

İZMİR ilinde sınava 53 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 9. oldu

KONAK ilçesinde sınava 16 okul katıldı, okulunuz [LGS] puanında 5. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM ORTAOKULU 8. SINIF TIPKI LGS

Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için
başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Sözel (TÜR) (41 Öğrenci) 20 16,66 3,00 83

Türkçe 20 16,66 3,00 83

.rınalğas ıralamnalluk ıralçara .bv üğğülzösrelmiyed ev irelzösata ,külzös niçi kemnerğö ınıralpurg emilek ev emilek irelkitte nimhat nirelicnerğÖ ]+[ 2 1,80 0,20 90

[-] Me¦ndeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0,34 0,56 34

[+] Me¦ndeki yardımcı ¨kirleri belirler. 3 2,76 0,24 92

1 0,88 0,12 88

[+] Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0,90 0,07 90

.rarvak inirelvelşi ikedelmüc nirelismiliiF ]+[ 1 0,66 0,29 66

[-] Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0,49 0,51 49

[+] Me¦nle ilgili soruları cevaplar. 3 2,93 0,05 98

[+] Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1,00 0 10
0

[+] Metnin ana ¨krini/ana duygusunu belirler. 1 0,90 0,10 90

.rede trıya inirelegö ninelmüC ]+[ 1 0,93 0,02 93

.riliridnelnöy eyemrev relkenrö nattayah külnüg ,ayamnalaray nadnuzuvalık mızay relicnerğÖ ]+[ 1 0,93 0,07 93

[+] Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. 1 0,93 0,05 93

.rınat inirelrüt elmüC ]+[ 1 0,59 0,34 59

[+] Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0,63 0,37 63

.rulurud ednirezü irelrüt natsed ,namor ,emened ,elakam ,)ısızay eşök( arkıF ]+[

Şubenin branşlara 
göre başarı oranını 
gösteren grafikler

Branş bazında 
doğru, yanlış ve 

net sayıları

Şubenin elde 
ettiği başarı

ŞUBE KARNESİ

KURUM KARNESİ

Branş bazında kazanımlara 

göre başarı durumunu 

gösteren ayrıntılı liste

ÖLÇME DEĞERLENDİRME TUDEM- ORBİM
İŞBİRLİĞİ İLE
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8I SORU ANALİZİ

1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak,
İZMİR / KONAK

8. SINIF LGS 2.DENEME
Şube Okul İlçe İl Genel

26 57 57 1130 8693

KATILIM

SÖZEL

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-1
B-5

Me�ndeki söz sanatlarını tespit eder. D
1

%3,85

2

%7,69
 

22

%84,62

1

%3,85
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%11,54)

Boş (%3,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

B
5

%19,23

16

%61,54

2

%7,69
 

3

%11,54
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%26,92)

Boş (%11,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-3
B-14

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

D
8

%30,77
 

4

%15,38

10

%38,46

4

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-4
B-16

Me�nle ilgili soruları cevaplar. B
1

%3,85

25

%96,15
    

Doğru (%96,15)

Yanlış (%3,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

Metnin içeriğini yorumlar. Okudukları ile ilgili
çıkarımlarda bulunur.

C
1

%3,85

1

%3,85

17

%65,38

3

%11,54

4

%15,38
 

Doğru (%65,38)

Yanlış (%19,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-6
B-2

Yazma stratejilerini uygular. Yazdıklarını
düzenler.

A
13

%50,00

3

%11,54

3

%11,54

5

%19,23

2

%7,69
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,31)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

Yazdıklarını düzenler. B  
15

%57,69

4

%15,38

6

%23,08

1

%3,85
 

Doğru (%57,69)

Yanlış (%38,46)

Boş (%3,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-8
B-8

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

B  
25

%96,15
  

1

%3,85
 

Doğru (%96,15)

Yanlış (%-0,00)

Boş (%3,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve
kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

A
22

%84,62

3

%11,54
  

1

%3,85
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%11,54)

Boş (%3,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-10
B-17

Me�ndeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. B
3

%11,54

23

%88,46
    

Doğru (%88,46)

Yanlış (%11,54)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D Boş Hatalı (*)

A-11
B-18

Okuduklarını özetler.Me�nle ilgili soruları
cevaplar.Metnin konusunu belirler.Metnin
ana §krini/ana duygusunu belirler.

C
1

%3,85

3

%11,54

12

%46,15

9

%34,62

1

%3,85
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%50,00)

Boş (%3,85)

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM ORTAOKULU 8. SINIF 10. DENEME 16 16 62 239

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Türkçe Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Bilimleri

Fen BilimleriTürkçe T.C. İnkılap
Tar. ve Atat

T.C. İnkılap
Tar. ve Atat

Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Toplam Puan Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,67 6 3 5,03 6 3 5,21 5 4 4,15 9 5 7,39 12 6 10,26 51 30 40,71 265,960

Okul Ortalaması 16 4 14,56 8 2 7,46 8 2 7,17 8 2 7,44 15 3 14,08 15 5 13,23 70 18 63,94 381,040

KATILIMLAR

1 76 AZRA BÜKEN 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,66 482,160 1 1 1 1 2

2 83 KURTULUŞ AKKAYA 8_SAYISAL19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,34 473,280 2 2 2 2 4

3 102 ARDA KOÇ 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 467,893 3 3 3 3 8

4 59 MISRA YILMAZ 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 466,627 4 4 4 4 9

5 108 DURU DENİZ TURA 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 16 4 14,67 79 11 75,34 440,347 5 5 5 9 28

6 163 ULAŞ ASLAN 8_SAYISAL16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 19 0 19,00 18 2 17,33 77 12 73,00 436,957 6 6 6 10 31

7 103 ENES ÖZEN 8_SAYISAL18 2 17,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 0 17,00 17 1 16,67 76 8 73,33 434,250 7 7 7 11 35

8 239 DEREN CAN 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 78 12 74,01 431,560 8 8 8 13 39

9 110 SAHRA İNTEPE 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 430,253 9 9 9 14 40

10 39 GİZEM USLU 8_SAYISAL16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 421,360 10 10 10 17 44

11 82 EREN CAN 8_SAYISAL14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 2 13,33 13 5 11,33 68 15 62,99 361,817 11 11 11 27 83

12 80 TUNA YAMALIOĞLU 8_SAYISAL15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 1 12,67 13 7 10,67 67 17 61,34 356,273 12 12 12 28 85

13 55 ÖMER TOPÇU 8_SAYISAL14 4 12,67 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 6 10,00 12 5 10,33 55 26 46,33 311,453 13 13 13 31 100

14 10 İBRAHİM EFE 8_SAYISAL14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 14 1,33 7 13 2,67 44 46 28,67 207,840 14 14 14 48 148

15 98 EGE AKSOY 8_SAYISAL9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 196,080 15 15 15 51 153

16 104 TUĞBA TEOMAN 8_SAYISAL15 5 13,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 6 14 1,33 35 43 20,67 178,520 16 16 16 53 160
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8_SAYISAL SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM ORTAOKULU 8. SINIF 10. DENEME 16 16 62 239

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Türkçe Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Bilimleri

Fen BilimleriTürkçe Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Toplam Puan Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,67 6 3 5,03 6 3 5,21 5 4 4,15 9 5 7,39 12 6 10,26 51 30 40,71 265,960

Okul Ortalaması 16 4 14,56 8 2 7,46 8 2 7,17 8 2 7,44 15 3 14,08 15 5 13,23 70 18 63,94 381,040

SINIF: 8_SAYISAL

KATILIMLAR

1 76 AYŞE GÜVEN 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,66 482,160 1 1 1 1 2

2 83 ERDEM KAYA 8_SAYISAL19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,34 473,280 2 2 2 2 4

3 102 CEM BÜKEN 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 467,893 3 3 3 3 8

4 59 ERKAN TURAN 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 466,627 4 4 4 4 9

5 108 BERRİN YALÇIN 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 16 4 14,67 79 11 75,34 440,347 5 5 5 9 28

6 163 NİLGÜN KOÇ 8_SAYISAL16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 19 0 19,00 18 2 17,33 77 12 73,00 436,957 6 6 6 10 31

7 103 MELTEM YARAŞ 8_SAYISAL18 2 17,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 0 17,00 17 1 16,67 76 8 73,33 434,250 7 7 7 11 35

8 239 NİLÜFER SARI 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 78 12 74,01 431,560 8 8 8 13 39

9 110 ADA BAL 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 430,253 9 9 9 14 40

10 39 ELA EYLÜL 8_SAYISAL16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 421,360 10 10 10 17 44

11 82 BERK FEVZİOĞLU 8_SAYISAL14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 2 13,33 13 5 11,33 68 15 62,99 361,817 11 11 11 27 83

12 80 ÖZGÜR DEMİR 8_SAYISAL15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 1 12,67 13 7 10,67 67 17 61,34 356,273 12 12 12 28 85

13 55 NEHİR YILMAZ 8_SAYISAL14 4 12,67 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 6 10,00 12 5 10,33 55 26 46,33 311,453 13 13 13 31 100

14 10 DENİZ KARATAŞ 8_SAYISAL14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 14 1,33 7 13 2,67 44 46 28,67 207,840 14 14 14 48 148

15 98 ARDA TAŞ 8_SAYISAL9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 196,080 15 15 15 51 153

16 104 YAĞIZ ÖZDEMİR 8_SAYISAL15 5 13,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 6 14 1,33 35 43 20,67 178,520 16 16 16 53 160

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8_SAYISAL SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL TUDEM ORTAOKULU 8. SINIF 10. DENEME 16 16 62 239

Sıra Ö.No İsim Sınıf

Türkçe Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Fen Bilimleri

Fen BilimleriTürkçe Din K.ve A.B. İngilizce Matema�k Toplam Puan Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,67 6 3 5,03 6 3 5,21 5 4 4,15 9 5 7,39 12 6 10,26 51 30 40,71 265,960

Okul Ortalaması 16 4 14,56 8 2 7,46 8 2 7,17 8 2 7,44 15 3 14,08 15 5 13,23 70 18 63,94 381,040

SINIF: 8_SAYISAL

KATILIMLAR

1 76 AYŞE GÜVEN 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 86 4 84,66 482,160 1 1 1 1 2

2 83 ERDEM KAYA 8_SAYISAL19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 85 5 83,34 473,280 2 2 2 2 4

3 102 CEM BÜKEN 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 19 1 18,67 84 6 82,01 467,893 3 3 3 3 8

4 59 ERKAN TURAN 8_SAYISAL18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 466,627 4 4 4 4 9

5 108 BERRİN YALÇIN 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20,00 16 4 14,67 79 11 75,34 440,347 5 5 5 9 28

6 163 NİLGÜN KOÇ 8_SAYISAL16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 19 0 19,00 18 2 17,33 77 12 73,00 436,957 6 6 6 10 31

7 103 MELTEM YARAŞ 8_SAYISAL18 2 17,33 7 2 6,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 0 17,00 17 1 16,67 76 8 73,33 434,250 7 7 7 11 35

8 239 NİLÜFER SARI 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 78 12 74,01 431,560 8 8 8 13 39

9 110 ADA BAL 8_SAYISAL17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 18 2 17,33 17 3 16,00 78 12 74,00 430,253 9 9 9 14 40

10 39 ELA EYLÜL 8_SAYISAL16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 18 2 17,33 16 4 14,67 78 12 74,00 421,360 10 10 10 17 44

11 82 BERK FEVZİOĞLU 8_SAYISAL14 5 12,33 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 14 2 13,33 13 5 11,33 68 15 62,99 361,817 11 11 11 27 83

12 80 ÖZGÜR DEMİR 8_SAYISAL15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 1 12,67 13 7 10,67 67 17 61,34 356,273 12 12 12 28 85

13 55 NEHİR YILMAZ 8_SAYISAL14 4 12,67 4 5 2,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 6 10,00 12 5 10,33 55 26 46,33 311,453 13 13 13 31 100

14 10 DENİZ KARATAŞ 8_SAYISAL14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 14 1,33 7 13 2,67 44 46 28,67 207,840 14 14 14 48 148

15 98 ARDA TAŞ 8_SAYISAL9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 15 0,00 11 9 8,00 43 47 27,33 196,080 15 15 15 51 153

16 104 YAĞIZ ÖZDEMİR 8_SAYISAL15 5 13,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 7 -1,33 6 14 1,33 35 43 20,67 178,520 16 16 16 53 160

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Branş bazında 
doğru, yanlış ve 

net sayıları

Genel katılım 
bilgileri

Branşlara göre 
her sorunun 

ayrıntılı analizi

KURUM SORU ANALİZİ

OKUL NET LİSTESİ SINIF NET LİSTESİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Yukarıda standart olarak verilecek liste ve rapor örnekleri yer almaktadır. 
Bunların dışında “sinav.tudem.com” adresinden kurum şifreniz ile giriş 
yaparak il soru analizi, ilçe soru analizi, genel soru analizi, edinilemeyen 
kazanımlı okul karnesi gibi farklı liste ve karnelere de ulaşabilirsiniz.

Sınıf bazında öğrencilerin puan 
sırasına göre net listesi

Okuldaki öğrencilerin puan 
sırasına göre net listesi

TUDEM- ORBİM
İŞBİRLİĞİ İLE
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BAŞARI BELGESİ

OPTİK CEVAP KÂĞIDI

Ad-Soyad    : Ege Çelik
Sınıf     : 8C
Öğrenci No    : 325
Kurum    : Özel Tudem Ortaokulu

Sınıf Öğretmeni
Canan CEVVAL

Okul Müdürü
Metin KARACA

BASARI BELGESIİ

Sevgili Öğrencimiz,
............... – ...............  eğitim öğretim yılında yapılan Deneme Sınavı ............... ............. sınıflar arasında 

............... olarak başarı belgesi almaya hak kazandınız.

2020          2021                       -3’te           8.
1.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Başarı belgesi okulda, ilçede, ilde ve Türkiye genelinde ilk 3’e giren 
öğrencilere verilmektedir. Belgeler ORBİM sistemi üzerinden bayi ya da 
kurum tarafından alınabilecektir. 

7 ve 8. sınıflarda sözel ve 
sayısal olmak üzere 2 kitapçık 
olduğu için öğrencinin 2 optik 
form hakkı bulunur.
Uygulamadaki detaylar 
için lütfen bölge bayinizle 
görüşünüz.
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KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR Türkçe

“Kurumsal Deneme Sınavları”nda yer alan Türkçe soruları,

	Okuduğunu anlama ve yorumlama
	Söz varlığını geliştirme
	Akıl yürütme
	Görsel okuma ve yorumlama
	Problem çözme
	Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirici niteliktedir.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Fiiller

Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

Cümlede Anlam

Fiilde Yapı

Ek Fiil

Zarflar

Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Fiilimsi Türleri ve Fiilimsi Grupları

Çok Anlamlılık

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler

Kalıplaşmamış Söz Grupları

Söz Sanatları

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri

Öznel ve Nesnel Cümleler

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler

Konu, Başlık, Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Fikirler

Görsel Okuma ve Yorumlama

Sözel Mantık ve Muhakeme

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlenin Temel Ögeleri

Cümlenin Yardımcı Ögeleri

Paragrafta Yapı

Metinde Anlatıcı ve Bakış Açısı

Hikâye Unsurları

Metin Karşılaştırma

Özne-Yüklem İlişkisi

Nesne-Yüklem İlişkisi

Metin Türleri

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

Anlamına Göre Cümleler

Yapısına Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Yapısal Anlatım Bozuklukları

YÜ
Z 

YÜ
ZE

 E
Ğ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.

U
ZA

KT
AN

 
EĞ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Biçim Bilgisi

Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

İsimler ve isim Tamlamaları

Sıfatlar ve Sıfat Tamlaması

Cümlede Anlam

Zamirler

Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

Edat-Bağlaç-Ünlem

Yazım Kuralları

Noktalama işaretleri

Metin Türleri

Anlamlarına Göre Fiiller

Çekimli Fiiller

Haber Kipleri, Dilek Kipleri

Fiilde Kişi

Fiilde Anlam Kayması

Çok Anlamlılık

Sözcük Gruplarında Anlam (Deyim, Atasözü ve Özdeyiş)

Söz Sanatları

Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç ve Koşul-Sonuç Cümleleri

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Öznel ve Nesnel Cümleler

Cümlede Örtülü Anlam

Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler

Konu ve Başlık

Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce

Görsel Okuma ve Yorumlama

Sözel Mantık Ve Muhakeme

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Paragrafın Yapısı (Giriş, Gelişme, Sonuç) 

Metinde Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatım Biçimleri

Basit Fiiller

Türemiş Fiiller

Birleşik Yapılı Fiiller

Zarflar

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

Düşünceyi Geliştirme Yolları

İsimlere Ek Fiil Getirilmesi

Fiillere Ek Fiil Getirilmesi

Metin Türleri

YÜ
Z 

YÜ
ZE

 E
Ğ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.

U
ZA

KT
AN

 
EĞ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

Kökler ve Ekler

Cümlede Anlam

Okuduğunu Anlama ve Yorumlama

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Görsel Okuma

Sözcüğün Kökü

İsim Çekim Ekleri

Sözcüğün Yapısı

Çok Anlamlılık

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcük Gruplarında Anlam

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Cümleler Arası Anlam İlişkisi

Öznel ve Nesnel Anlatım

Örtülü Anlam

Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Konu, Başlık

Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Fikirler

Görsel Okuma ve Yorumlama

Sözel Mantık ve Muhakeme

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Söz Sanatları

İsimler

İsim Tamlamaları

Sıfatlar

Sıfat Tamlaması

Zamirler

Edat

Bağlaç

Ünlem

Paragrafta Yapı

Metinde Anlatıcı ve Bakış Açısı

Hikâye Unsurları

Metin Karşılaştırma

Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri (Anlatım Biçimleri, Düşünceyi 
Geliştirme Yolları)

Metin Türleri

YÜ
Z 

YÜ
ZE

 
EĞ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.

U
ZA

KT
AN

 
EĞ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Sözcükte ve Sözcük Gruplarında Anlam

Deyim – Atasözü

Görsel Okuma

Okuma-Anlama

Cümlede Anlam

Yazım Kuralları

Metin Türleri

Noktalama İşaretleri

Çok Anlamlılık

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Deyim, Atasözü, Özdeyiş ve Kalıplaşmamış Söz Grupları

Anlamlı ve Kurallı Cümle

Söz Sanatları

Konu, Başlık

Ana Fikir, Ana Duygu, Yardımcı Fikirler

Görsel Okuma ve Yorumlama

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık ve Muhakeme

Sözcüğün Kökü

Yapım Ekleri

Cümleler Arası Anlam İlişkileri

Öznel ve Nesnel Anlatım

Örtülü Anlam

Çeşitli Duygu ve Düşünceleri Bildiren Cümleler

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Ses Bilgisi

Paragrafta Yapı

Metin Türleri

Metinde Anlatıcı ve Bakış Açısı

Hikâye Unsurları

Metin Karşılaştırma

Metnin Dil Ve Anlatım Özellikleri (Anlatım Biçimleri, Düşünceyi 
Geliştirme Yolları)

YÜ
Z 

YÜ
ZE

 E
Ğ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.

U
ZA

KT
AN

 
EĞ

İT
İM

 
KO

N
U

LA
RI
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1.	 Tarih boyunca farklı dillere, şifreli yazılara ve alfabelere ilgi duyulmuştur. Ünlü çizgi roman serisi Super-
men’in yaratıcısı Nelson Bridwell de Kripton gezegeninden gelen kahramanının öyküsünü anlatırken 
Kriptonlulara özgü bir alfabe yaratmıştır. Bu alfabe şu şekildedir:

Kripton alfabesinde Türkçe karakter olmadığı için “ğ, ı, ö, ş, ü” harfleri yerine “g, i, o, s, u” harfleri kul-
lanılır ve yazılar soldan sağa doğru yazılır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi “Merkür, Uranüs, Neptün, Satürn”  gezegenlerinden birinin 
ismi bu alfabe ile yanlış yazılmıştır?

A) 	 B) 	 C) 	 D) 

2.	

•	 Can çıkmayınca huy çıkmaz.
•	 Evde iki can yaşıyordu.
•	 Canımı tehlikeye atıp bu işi yaptım.
•	 ?

TDK’nin internet sözlüğünde “can” sözcüğünün an-
lamları yukarıdaki gibi verilmektedir. Yandaki kartta ise 
“?” yerine “can” sözcüğünün diğerlerinden farklı an-
lamda kullanıldığı bir cümle yazılacaktır.

Buna göre “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Dünkü kazada altı kişi can vermiş. 	 B) Bu köyde yaşayan canlar bize emanet.

C) Murat Bey, bizim can dostumuzdur.	 D) Hiçbir varlığın canına kıyacak biri değildir.

TÜRKÇE SORULARI
8.
SINIF
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3.	

1

2

3

4
5 6 7

8

9

10

Kelebekler, başkalaşım (metamorfoz) olayının muhteşem ürünleridir. Antarktika  dışında, dünyanın 
her yerine yayılmış yaklaşık 20.000 tür kelebek vardır. Diğer tüm böcekler gibi kelebekler de altı bacağa 
sahiptir. Üç bölümden oluşan ana gövdesi (kafa, göğüs ve karın), ayrıca iki tane anteni ve iki tane de 
petek gözü vardır.Kelebeğin yaşam döngüsünün dört temel aşaması vardır: yumurta, larva (tırtıl), pupa 
(krizalit ya da koza) ve yetişkinlik.

Metamorfoz, dişi kelebeğin iğne başı büyüklüğündeki yumurtalarını bir yaprağa bırakmasıyla baş-
lar. Bu evre birkaç gün sürer. Kırılan yumurtalardan çıkan tırtıllar yaklaşık iki haftalık sürede dört beş 
kez deri değiştirir. Bu, larva dönemidir. Pupa döneminde ise tırtıl kendini bir yaprağa baş aşağı asarak 
bir kabuk oluşturur ve yaklaşık bir hafta kadar bu kozanın içinde kalır. Kelebeğin türüne bağlı olarak 
bu süreç bir yıldan uzun da sürebilir. Kelebek, kozadan çıkarak kanatlarına kan pompalar ve kanatları 
kuruduktan sonra bir iki saat içinde uçmaya başlar. Uçmaya başlayan kelebek yetişkindir.

	 Metin ve görsel birlikte ele alındığında görseldeki numaralanmş şekillerden hangisi pupa evre-
sine ait değildir?

A)	 2	 B) 3	 C) 6	 D) 8

TÜRKÇE SORULARI
8.
SINIF
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4.	 Metin, Zerrin, Suna, Can ve Burak kitabevine giderek birer kitap almıştır. Aldıkları kitaplar aşağıda ve-
rilmiştir:

	 I

Öykü - 96 sayfa

D
er
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e 

Ef
sa

ne
Ya

za
r:

 K
o

ra
y 

A
vc

ı Ç
ak

m
an

Sa
hi

b
in

i A
ra

ya
n 

K
em

an
Ya

za
r:

 K
o

ra
y 

A
vc

ı Ç
ak

m
an

H
er

 G
ün

 Y
en

i B
ir

 M
ac

er
a

Ya
za

r:
 S

us
an

ne
 W

eb
er

İk
iz

 G
ez

g
in

le
r

Ya
za

r:
 B

et
ül

 A
vu

nç

Te
ne

ke
 U

yg
ar

lığ
ı

Ya
za

r:
 İc

la
l D

ik
ic

i

II

Öykü - 183 sayfa

III

Roman - 104 sayfa

IV

Öykü - 88 sayfa

V

Roman - 136 sayfa

   

 

Hangi kitabı kimin aldığıyla ilgili bilinenler şunlardır:
•	 Can ve Burak, aynı yazarın farklı kitaplarını almıştır.
•	 Zerrin’in aldığı kitabın adında “medeniyet” sözcüğünün eş anlamlısı vardır.
•	 Adında “seyyah”ın eş anlamlısının geçtiği kitabı Suna almıştır.
•	 Metin ve Burak, aynı türde kitap almıştır.
•	 Can’ın aldığı kitabın adında “söylence”nin eş anlamlısı vardır.
 Buna göre kimin, hangi kitabı aldığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I II III IV V

Metin

Zerrin

Suna

Can

Burak

		 B) I II III IV V

Metin

Zerrin

Suna

Can

Burak

C) I II III IV V

Metin

Zerrin

Suna

Can

Burak

		  D) I II III IV V

Metin

Zerrin

Suna

Can

Burak

TÜRKÇE SORULARI
8.
SINIF
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayın.

Yazı, MÖ 4.000 ile
MÖ 2.000 arasında, 
Mezopotamya’da yaşamış 
bir topluluk olan Sümerler 
tarafından MÖ 3.500’lerde 
bulunmuştur. Bu yazı 
sisteminde kullanılan 
semboller çiviye 
benzediği için “çivi yazısı” 
olarak adlandırılmıştır.

İlk yazılarda her kelime
bir sembolle gösterilirken 
zamanla harf sistemine 
geçilmiş ve semboller 
sesleri göstermeye 
başlamıştır. Yazı, resme 
benzeyen şekillerden bu 
resimlerle pek de ilgisi 
olmayan işaretlere doğru 
evrilmiştir. MÖ 1.000’lerde 
sadece sesleri gösteren 
işaretlerden oluşan ilk 
alfabe sistemi Fenikeliler 
tarafından geliştirilmiştir.

 Amerika’nın eski 
uygarlıkları Mayalar 
ve Aztekler de Eski 
Dünya’daki uygarlık-
lardan bağımsız olarak 
farklı yazı sistemlerini 
bulup kullanmışlardır.

İnsanlık tarihinde birçok 
toplum birbirinden 
bağımsız olarak yazıyı 
icat etmiştir. Mezopo-
tamya’da çivi yazısının 
ortaya çıkmasından 
birkaç yüzyıl sonra Eski 
Mısır’da hiyeroglif yazısı 
doğmuştur. 

I.

II.

III.

IV.

MAYALAR

SÜMERLER

MISIR

5.	 Aşağıdaki yazı örneklerinden hangisi diğerlerinden daha sonra ortaya çıkmış olabilir?

A) 			   B) 

C) 			   D) 

6.	 Mecaz anlam, sözcüğün ilk anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır.
Numaralanmış bölümlerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır?

A) I	 B) II	 C) III	 D) IV

TÜRKÇE SORULARI
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1.	 Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir ve bu denizlerde çeşitli türlerde balık bulunmaktadır. Uz-
manlar, bir yandan beslenmede deniz ürünlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgularken bir yandan da 
bu ürünlerin uygun zamanda tüketilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Tabloda bazı balık türlerinin 
tüketilme zamanı ile ilgili bilgi verilmiştir.

	

O
ca

k

Ş
ub

at

M
ar

t

N
is

an

M
ay

ıs

H
az

ira
n

Te
m

m
uz

A
ğu

st
os

E
yl

ül

E
ki

m

K
as

ım

A
ra

lık

Hamsi            

Sardalya            

Kefal            

Levrek            

Mezgit            

Palamut            

Barbun            

Çipura            

İstavrit            

  Tam mevsimidir. Tüketilebilir. Tüketilmesi önerilmez.

Bu tabloya göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A)	Barbun, çipura ve istavrit tüm yıl boyunca güvenle tüketilebilecek balık türleridir.
B)	Yılın ilk iki ve son iki ayı, hamsi tüketmek için en uygun dönemdir.
C)	Levrek ve mezgit aynı dönemde tüketilmeye uygun balık türleridir.
D)	Sardalya ve kefal; palamuta göre daha sık tüketilebilecek balık türleridir. 

2.	 Grafik, farklı hava yolu şirketlerinin sahip olduğu uçakların haftalık yolcu taşıma kapasitelerini göster-
mektedir.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

ŞirketA

Toplam Kapasite

Taşıdığı Yolcu Sayısı

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

B C D

Yolcu SayısıGrafik:	Hava Yolu Şirketlerinin 	
	 Haftalık Yolcu
	 Kapasitesi

A)	Bir hava yolu şirketi dışında diğerlerinin tamamı, kapasitesinin üzerinde yolcu taşımaktadır.
B)	Kapasitesinin altında çalışan A şirketi, B şirketine göre daha çok zarar etmektedir.
C)	Grafikte yer alan hava yolu şirketlerinden yalnızca biri, tam kapasiteyle yolcu taşımaktadır.
D)	C ve D şirketlerinin toplamda taşıdığı yolcu sayısı, B şirketinin taşıdığı yolcu sayısına eşittir.
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3.	 		

EKMEK İSRAFINA SON VERMEK
SENİN ELİNDE!

Türkiye'de

	 Günde 4.9 milyon adet ekmek çöpe atılıyor.

	 Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

	 Her yıl 1.7 milyar ekmek, 
	 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe atılıyor.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu,  verilen  
broşürle aynıdır?

A)	Tiyatro, insanlığı doğrudan doğruya insanın kendisiyle anlatan bir sanat dalıdır. İnsanı, insanlık 
sorunlarını yine insan aracılığıyla anlatması bakımından diğer sanat kollarından ayrılır. İnsanın iç 
dünyasını günlük yaşamla sentezleyerek aktarır izleyiciye. Geçmişten günümüze milyonlarca tiyat-
ro eseri yaratılmıştır. Bunların ortak yanı ise insanı merkeze koymalarıdır. Kısacası tiyatrodan insanı 
çıkarırsanız geriye hiçbir şey kalmaz.

B)	Sözlük,  geçmişle bugünü bağlayan, kültürleri geleceğe ulaştıran bir köprüdür. Sözcükler, milletle-
rin dünya görüşünü, hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini öğrenmek için en değerli kaynaklardan 
biridir. Milletlerin hayatındaki sosyokültürel değişimlerin ve gelişmelerin izini sürme imkânı sunan 
sözlükler, dil için bitmez tükenmez bir hazinedir. Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğündeki 111 
bin 27 kelime, geçmişe ışık tutan, geleceği aydınlatan birer ışık gibidir. Türk toplumuna millet olma 
bilincini aşılayan en önemli güçtür dil.

C)	Cumhuriyet’in güzelliklerinden biri, okuryazarlık oranının artmasını sağlamasıdır. Yapılan araştır-
malardan elde edilen verilere göre 1 Kasım 1928’de kabul edilen alfabe değişikliğinin toplumda 
mağduriyete yol açtığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Harf devriminden sonra okuma - yaz-
ma bilenlerin sayısı azalmamış, aksine artış göstermiştir. Cumhuriyet öncesinde okuryazarlık oranı 
%5’ti. Günümüzde ise TÜİK verilerine göre 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin Türkiye 
genelindeki oranı %96,74’e yükseldi.

D)	Zamanın ne kadar büyük bir hızla akıp gittiğini hepimiz biliyoruz, değil mi? Geriye dönüp baktığı-
mızda daha dün gibi gelen hatıralarımızı düşündükçe hepimiz bu acı gerçeğin farkına bir kez daha 
varıyoruz. Zamandan kıymetli ne vardır şu dünyada? Ortalama 78 yıl olan yaşam süremizin 1/3’ünü 
uyku, 1/3’ünü çalışma, ev işleri, yeme içme gibi uğraşlarla geçiriyoruz. Diğer 1/3’lük kısmın ne 
kadarını gerçekten yaşayarak geçiriyoruz? Telafisi olmayan zamanı boşa harcamaya dur demeyi 
öğrenmeliyiz.
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1.	

Cümle başı Kişi ad ve so-
yadları

Kişi adlarından önce 
ve sonra gelen un-
vanlar, saygı sözleri

Yer adları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Bazı Yerler

Bu bilgilendirme afişine göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili 
bir yanlışlık yapılmıştır?

A)	Konuşmasını bitiren Kemal Bey, alkışlarla masadaki yerinde döndü.
B)	Okulumuzun Fizik Öğretmeni Nurdan Hanım, öğrencileri tarafından çok seviliyor.
C)	Kardeşi geçen yıl Doktor olarak bu hastanede göreve başlamış.
D)	Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerden Demirci Mehmet Efe, Nazilli’de doğmuştur.

2.	
Bugün sosyal medyada çok sık kullandığımız ve “hashtag” dediğimiz octothorpe işareti, zan-
nettiğimizden de eskiye tarihlenmektedir. Yalova’nın Altınova ilçesindeki Çobankale’de yapılan 
kazılarda bir Bizans seramiğinin tabanında bu işarete rastlanmıştır.

Bir gazete haberinden alınan bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “, , , ” sembolleri ile 
verilmiştir. Metinden bu sözcükler bulunarak bulmacaya yerleştirilecek ve numaralanmış kutulardaki 
harflerle anahtar sözcük oluşturulacaktır. 

	 Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
	 Anlam yükletilen şey, anlamlı iz
	 Yer altında tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca 

toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması
	 Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek vb. nesne

↓


→ 1

↓


→ 2

4 3
ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

Buna göre bulmaca doğru  çözüldüğünde ulaşılacak anahtar sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) KARA	 B) KART	 C) AKAR	 D)ARKA



1.	 Saçları çok uzadığından onlara şekil vermekte zorlanıyordu. İş yoğunluğu azalırsa ilk fırsat-
ta kuaföre gidecekti. Şimdilik, sıcakta bunalmamak amacıyla tepesinde topluyordu. Sıkı sıkı 
bağladığı için bazen başı ağrıyordu. En sonunda boş bir gününde saçını kestirmek için ran-
devu aldı. İstediği modeli iyice tarif ettiğinden saçları düzgünce kesildi.
Bu metindeki cümlelerin anlam özelliğini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 

1

Neden
sonuç

Amaç
sonuç

Koşul
sonuç

2

3
			   B) 

1

Neden
sonuç

Amaç
sonuç

Koşul
sonuç

2

3

C) 

1

Neden
sonuç

Amaç
sonuç

Koşul
sonuç

2

3
			   D) 

1

Neden
sonuç

Amaç
sonuç

Koşul
sonuç

2

3

2.	 Vakti zamanında çok varlıklı bir kralın güzelliği dillere destan bir kızı varmış. Hayatı boyun-
ca eli sıcak sudan soğuk suya değmeyen prenses, güzelliği ile herkesi dize getirebileceğini 
düşünürmüş. Meğer prensesin dış güzelliği içine hiç yansımamış. Hizmetçilerine sürekli ba-
ğırıp çağırır, arkadaşlarına türlü kötülükler yaparmış. İyi yürekli kral, kızındaki bu kötü huyun 
geçmesi için ne yapabileceğini danışmanlarına sormuş. Danışmanlar düşünüp taşınmışlar ve 
prensesin, ülkenin diğer ucundaki Ucubeler Ormanı’na gönderilmesini, oradaki dışı çirkin fa-
kat içi iyi insanların onu düzeltebileceğini söylemişler. Bu fikir kralın aklına yatmış ve prensesi 
Ucubeler Ormanı’na yollamış. Prenses ilk zamanlar orada çok zorlanmış ama günler geçtikçe 
içindeki kötülüğün azaldığını fark etmiş. Bir ay sonra prenses, saraya geri döndüğünde me-
lek kadar iyi huyluymuş. Bundan sonra kimseye kötülük yapmamış ve herkese karşı nazik 
davranmış. 
Bu parçadaki hikâye unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Olay Yer Kişi Zaman 
A) Prensesin hastalığından 

kurtulması için uzaklara gön-
derilmesi

Krallık ve Ucu-
beler Ormanı

Kral, prenses, danış-
manlar   

Yüz yıl önce

B) Prensesin kötü huylarından 
kurtulup iyi bir insan olması

Krallık ve Ucu-
beler Ormanı

Prenses, kral ve da-
nışmanlar

Belirsiz

C) Bir krallıktaki kötülüklerin yok 
edilmesi

Belirsiz Kral ve danışmanları Belirsiz

D) Prensesin kötü huylarından 
kurtulup iyi bir insan olması

Ucubeler Or-
manı

Prenses ve kralın 
danışmanları

Yüz yıl önce
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Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim vizyonu hedefleri arasında akıl yürütme ve mantık
muhakeme yeteneklerini geliştirici sorular önem kazanmıştır. 2020 LGS’de görüldüğü  gibi 
okuduğunu anlama ve yorumlama soruları bile bu temelde hazırlanmıştır. Sözel mantık 
ve muhakeme soruları, öğrencilerin dikkatini, problem çözme ve okuduğunu yorumlama 
becerilerini ölçmektedir. Her geçen yılla birlikte sınavlarda bu soruların ağırlığı 
artmaktadır. Bu nedenle hazırladığımız “Kurumsal Deneme”lerde her sınavda sözel mantık 
ve muhakeme sorularına yer vermekteyiz.

ÖRNEK SORULAR

1.	 Bir ortaokulda dersler 8.50’de başlamaktadır. Ders süreleri 40 dakika, teneffüs süreleri 15 dakika-
dır. 8-C sınıfının pazartesi günü derslerine girecek öğretmenler Ayla Hanım, Nilgün Hanım, Gülcan 
Hanım; Arif Bey ve Osman Bey’dir.  8-C sınıfının pazartesi ilk beş saatindeki ders programı şöyledir:

	
1. ders 2. ders 3. ders 4. ders 5. ders

Ders Matematik Türkçe Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler  Bilişim Teknolojileri
	

•	 Erkek öğretmenlerin ders saatleri peş peşe değildir. 
•	 Gülcan Hanım 11.35’te derse girecektir. 
•	 Nilgün Hanım’ın dersi, Ayla Hanım’ın dersinden daha önce, Arif Bey’in dersinden daha 

sonradır. 
•	 Osman Bey, Fen Bilgisi öğretmenidir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)	Nilgün Hanım Türkçe öğretmenidir. 
B)	Ayla Hanım Bilişim Teknolojileri öğretmenidir. 
C)	Gülcan Hanım Sosyal Bilgiler öğretmenidir. 
D)	10.40’ta derse giren, Arif Bey’dir.

2.	 Aşağıdaki tabloda, bir hafta sonu Türkiye’nin yedi bölgesinde beklenen hava durumu ile gündüz ve 
gece hava sıcaklıkları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

	
Ege Marmara Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Güneydoğu 

Anadolu
Doğu 

Anadolu

Cumartesi 19 / 8 17 / 8 20 / 11 14 / 5 16 / 9 12 / 2 5 / -2

Pazar 20 / 8 19 / 9 22 / 12 14 / 4 17 / 8 10 / -1 2 / -5

Bu tablodaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A)	Sahil bölgelerinde hava daha sıcakken İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu böl-
gelerinde daha soğuk olacaktır.  

B)	Sahil bölgelerinde pazar günü hafif bir ısınma görülürken İç Anadolu’daki sıcaklıklarda önemli 
bir değişiklik olmayacak, Doğu ve Güneydoğu’da ise soğuma görülecektir. 

C)	İki bölge dışında bütün bölgelerde yağış beklenmektedir.  
D)	Batı bölgeleri, ortada ve doğuda kalan bölgelere göre kışın etkilerinden daha uzaktır. 

SÖZEL MANTIK
VE

MUHAKEME
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“Kurumsal Deneme Sınavları”nda yer alan matematik soruları,

	Akıl yürütme
	Problem çözme
	Okuduğunu anlama ve yorumlama
	Matematiksel düşünme ile uygulama
 İlişkilendirme
	Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirici niteliktedir.

KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR

Matematik



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Tam Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Cebirsel İfadeler

Eşitlik ve Denklem

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Doğrular ve Açılar

Çokgenler

Çember ve Daire

Veri Analizi

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler
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8.  SINIF Matematik

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Doğal Sayılarla İşlemler 

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Tam Sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Oran

Cebirsel İfadeler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri Analizi

Açılar

Alan Ölçme

Çember

Geometrik Cisimler

Sıvı Ölçme

Tam Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Cebirsel İfadeler

Eşitlik ve Denklem

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Doğrular ve Açılar

Çokgenler

Çember ve Daire

Veri Analizi

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

YÜ
Z 

YÜ
ZE
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Ğ
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7.  SINIFMatematik

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgenler ve Dörtgenler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Sayılar ve İşlemler

Tam Sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Oran

Cebirsel İfadeler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri Analizi

Açılar

Alan Ölçme

Çember

Geometrik Cisimler

Sıvı Ölçme

YÜ
Z 

YÜ
ZE
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6.  SINIF Matematik

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Zaman Ölçme

Veri Toplama ve Değerlendirme

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Geometride Temel Kavramlar

Uzamsal İlişkiler

Uzunluk Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Tartma

Sıvı Ölçme

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

Veri Toplama ve Değerlendirme

Uzunluk ve Zaman Ölçme

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler
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5.  SINIFMatematik

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.



MATEMATİK SORULARI
8.
SINIF

1.	 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı balıkların nesillerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bazı 
önlemler almıştır. Bunlardan biri, balıkların yasalara uygun olarak avlanabilmeleri için asgari boy uzun-
luklarını belirlemektir. Aşağıda bazı balıkların bakanlıkça belirlenen asgari boy uzunlukları verilmiştir.

Hamsi 
9 cm

Tekir 
11 cm

Sardalya 
12 cm

Tekneyle açılıp balık tutan Hasan’ın tuttuğu balıklar ve boy uzunlukları aşağıda verilmiştir.

Hamsi 
ó144 cm

Hamsi 
ó101 cm

Hamsi 
ò60 cm

Tekir 
ó220 cm

Tekir
ò95 cm

Tekir 
ó125 cm

Sardalya 
ó170 cm

Sardalya 
ò80 cm

Bakanlığın belirlediği asgari boy uzunluğuna göre Hasan kaç tane balığı denize bırakmak zorun-
dadır?

A) 5	 B) 4	 C) 3	 D) 2

2.	 Dik üçgende 90°lik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. 	         

B C

A

c b

a

a2 + c2 = b2
Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, 	  
hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. 

	 Bir nakliye firması rüzgâr enerjisinden faydalanmak ve yakıt tüketimini azaltmak için paraşütlü gemiler 
kullanmaktadır.

	

I. Şekil

K

L

N
37°

II. Şekil

K

L

M

ON
37°

	 Bu nakliye firmasına ait I. şekildeki gemi, rüzgârın şiddetinin değişmesinden dolayı paraşütün bağlı 
olduğu ipin uzunluğunu 50 m daha artırarak hareketine II. şekildeki gibi devam ediyor.

|KL| = 100 m ve |KN| = 80 m olduğuna göre II. şekildeki M ve O noktaları arasındaki dik uzaklık 
kaç metredir?

A)	30	 B) 60	 C) 90	 D) 120

28



MATEMATİK SORULARI
8.
SINIF

3.	 Yağmur aşağıdaki I. hesap makinesinde 29 sayısının karekökünü bulmak için sırasıyla ,  ve  
tuşlarına basıyor. 

	

I. Hesap Makinesi II. Hesap Makinesi

	 Yağmur’un kardeşi ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara 
II. hesap makinesinde basıyor. 

Buna göre I ve II. hesap makinelerinin ekranında okunan sayıların en yakın olduğu doğal 
sayıların toplamı kaçtır?

A) 14	 B) 15	 C) 16	 D) 17

4.	 				  
ó0,2I. 3ò30A

8ñ2B

4ñ5C

ó0,3II.

ó0,5III.

	 Şekilde anahtar deliklerinin yanında sayı yazan üç kilitli bir kasa gösterilmektedir. Bu kasayı açmak 
için kullanılacak A, B ve C anahtarlarının yanlarına bazı sayılar yazılmıştır.  

	 Her bir kilit için kullanılacak anahtarın yanındaki sayı ile uygun anahtar deliğinin yanındaki sayı 
çarpıldığında sonuç bir doğal sayı olmakta ve kasa açılmaktadır.  

Buna göre anahtarlar ile anahtar delikleri arasındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

A)	 I - C
II - A
III - B

	 B)	 I - C
II - B
III - A

	 C)	 I - B
II - A
III - C

	 D)	 I - A
II - C
III - B
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MATEMATİK SORULARI
8.
SINIF

5.	 Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır.

	

120 cm

60 cm

10 cm

10 cm

60 cm 10 cm

Müstakil bir evin giriş kapısı kaldırımdan daha yüksekte 
olduğu için kapının önüne üç basamaklı bir merdiven ve 
bu merdivenin yanına tekerlekli sandalye kullanıcıları ile 
bebek arabaları için yandaki gibi bir rampa yapılmıştır. Her 
bir basamağın yüksekliği 10 cm olup basamaklardan ikisi-
nin derinliği 60 cm, diğerinin derinliği ise 120 cm’dir. 

Buna göre yapılan rampanın eğimi kaçtır?

A) 200
23 	 B) 25

3 	 C) 8
1 	 D) 50

7

6.	 Lego, üzerinde girintiler çıkıntılar olan ve birbirine kolayca kenetlenebilen renkli yapılardan oluşan bir 
oyuncak çeşididir. 

Yağız, legoların kırmızı, mavi ve yeşil renkli parçaları ile aşağıda verildiği gibi cebirsel ifadeleri temsil 
ediyor.

Her bir mavi lego 
a’yı temsil eder.

Her bir yeşil lego 
1’i temsil eder.

Her bir kırmızı lego 
a2 yi temsil eder.

Örneğin, Yağız (a + 1)2 cebirsel ifadesine özdeş bir cebirsel ifadeyi, legoları ile yandaki 
gibi modelleyebilir.

Buna göre Yağız (a + 2)2 + (2a – 1)2 cebirsel ifadesine özdeş bir cebirsel ifadeyi aşağıdakilerden 
hangisi gibi modelleyebilir?

A) 	 B) 	 C) 	 D) 
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7.	 				  

400
380

340
320

0 Yıllar

: Kız

: Erkek

2015 20172016 2018

Öğrenci Sayısı
Grafik:	Yıllara Göre Kız ve Erkek Öğrenci Sayıları

Grafikte bir okulun dört yıldaki kız ve erkek öğrenci sayıları gösterilmektedir. 

Bu okuldaki toplam öğrenci sayısının yıllara göre oranını incelemek isteyen birinin aşağıdaki 
grafiklerden hangisini kullanması doğru ve en uygun olur?

A) Grafik:	Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

20162015

2017 2018

95°82,5°

92,5°

	 B) Grafik:	Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

20162015

2017 2018

96,5°80°

94° 89,5°

C) 

760
740
720

660

0 Yıllar2015 20172016 2018

Öğrenci Sayısı
Grafik: Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 	 D) 

760
780

720

660

0 Yıllar2015 20172016 2018

Öğrenci Sayısı
Grafik: Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Dağılımı

8.	

. . .

. . .

I. Raf

II. Raf

15 cm

5 cm

Yukarıda eşit uzunlukta iki raf verilmiştir. 
Kalınlıkları 5 cm ve boyları 15 cm olan kitaplar şekildeki gibi aralarında boşluk bırakılmadan 
•	 I. rafa sırasıyla 2 kitap dikey, 1 kitap yatay duracak şekilde,
•	 II. rafa sırasıyla 1 kitap yatay ve 3 kitap dikey duracak şekilde diziliyor. 

Buna göre bir rafın uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 75	 B) 90	 C) 150	 D) 450

31



MATEMATİK SORULARI
7.
SINIF

32

1.	 Özdeş koliler, özdeş kırmızı klasörler ve özdeş mavi klasörler üst üste koyulacaktır. Bir kolinin yüksek-
liği 25 cm ve bir kırmızı klasörün kalınlığı, bir mavi klasörün kalınlığından 1 cm fazladır.

I. Şekil II. Şekil

Kolilerden 2 tane ve kırmızı klasörlerden 3 tane üst üste koyularak oluşturulan yapı I. şekilde, kolilerden 
1 tane ve mavi klasörlerden 10 tane üst üste koyularak oluşturulan yapı II. şekilde verilmiştir. Bu yapı-
ların yükseklikleri birbirine eşittir.  

III. Şekil

Kolilerden 1 tane, kırmızı klasörlerden 2 tane ve mavi klasörlerden 3 tane üst üste koyularak oluşturulan 
yapı III. şekilde verilmiştir.

Buna göre III. şekildeki yapının yüksekliği kaç santimetredir?

A) 42	 B) 43	 C) 46	 D) 47

2.	 Bir soğuk hava deposunun üzerinde saati ve deponun derece selsiyus cinsinden sıcaklık değerini gös-
teren bir ekran bulunmaktadır. Bu ekranın saat 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30’daki görünümleri sırasıyla 
aşağıdaki gibidir. 

	

–I8 °C
ı2:00

–I5 °C
ı3:30

–20 °C
ı6:30

–I0 °C
ı5:00

Bu soğuk hava deposunun saat 18.30’daki derece selsiyus cinsinden sıcaklık değeri; deponun saat 
12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30’daki derece selsiyus cinsinden sıcaklık değerlerinin toplamının 9 ile bölü-
münden 2 eksiktir.

Buna göre bu soğuk hava deposunun saat 18.30’daki sıcaklık değeri kaç derece selsiyustur?

A) –9	 B) –8	 C) –7	 D) –5
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3.	 1 km = 1000 m 
1 m = 100 cm

Harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. 

Kuzey aynı bölgeye ait iki farklı yol haritasından birinde A ve B noktalarını, diğerinde C ve D noktala-
rını işaretlemiştir. İşaretlediği noktaları birbirine bağlayan yolların uzunluğunu cetvel ile aşağıdaki gibi 
ölçmüştür. 

BA DC

1. Harita 2. Harita

Kuzey 1. haritada yolun uzunluğunu 5 cm, 2. haritada ise 3 cm olarak ölçmüştür. 1. haritanın ölçeği 

150000
1 ’dir.

Kuzey’in haritalar üzerinde uzunluklarını ölçtüğü yolların gerçek uzunlukları toplamı 12,6 kilo-
metre olduğuna göre 2. haritanın ölçeği kaçtır? 

A)	 15000
1  	 B) 17000

1  	 C) 150000
1  	 D) 170000

1

4.	

Ön

Sağ

Yandaki görselde yüzlerinde en az 1 en fazla 6 nokta bulunan özdeş 
zarlar kullanılarak oluşturulan bir yapı görülmektedir. Yapıya önden ba-
kıldığında sadece 5 zar görülebilmektedir.

Buna göre yapıya sağdan bakıldığında toplam kaç nokta görülebilir?

A) 15	 B) 16	 C) 17	 D) 18



MATEMATİK SORULARI
6.
SINIF

34

1.	 Bir kamyonetin kasasının tamamı küp şeklindeki eş kolilerle doludur. Aşağıdaki şekillerde kamyonete 
farklı yönlerden bakıldığında kasasındaki kolilerin görünümü verilmiştir.

Buna göre kamyonetin kasasında kaç tane koli vardır?

A) 48	 B) 54	  C) 108	 D) 162

2.	 Yapım, hizmet ya da mal alımlarında imalatların ya da malzemelerin bir birimi (m2, adet, kg, t, L vb.) için 
belirlenen fiyata “birim fiyat” denir.

Markete giden Ayça, aşağıdaki A, B ve C markalı yumurta paketlerinden hangisinin daha ekonomik 
olduğuna karar vermek için paketlerdeki yumurtaların birim fiyatlarını hesaplamıştır.

    

A marka

8,95 TL

B marka

10,8 TL

C marka

5,16 TL

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)	B markalı ürün ile C markalı ürünün birim fiyatları arasındaki fark 0,4 TL’dir.
B)	A markalı ürünün birim fiyatı, B markalı ürünün birim fiyatından azdır.
C)	En ekonomik olan ürün C markalı üründür. 
D)	Birim fiyatı en fazla olan ürün B markalı üründür.
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1.	 Eski uygarlıklardan olan Maya uygarlığının sıfırdan dokuza kadar olan sayıları ifade etmek için 
kullandığı semboller ve bu sembollerin günümüzdeki karşılıkları aşağıda verilmiştir.

50 61 72 83 94

Aşağıda bu semboller kullanılarak 318 sayısının gösterimi verilmiştir.

318    

Gösterimi    şeklinde olan sayı ile   şeklinde olan sayı çar-

pılıyor. 

Buna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 378 045	 B) 380 945	 C) 381 005	 D) 441 045

2.	 Domino, dikdörtgenler prizması şeklindeki taşlar ile oynanan bir oyundur. Bu taşların bir yüzü 
çizgi ile ikiye bölünmüş ve bazılarının üzerine noktalar yerleştirilmiştir.

15 cm

7 cm
1 cm

15 cm

7 cm
1 cm

Bir marangoz yukarıda ayrıt uzunlukları verilen domino taşlarını yapıyor ve bu taşları noktalı 
yüzleri çakışacak biçimde şekildeki gibi birleştirerek bir dikdörtgenler prizması elde ediyor.

Buna göre elde edilen prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 408	 B) 298	 C) 254	 D) 149



1.	 Yuvarlak bir masa etrafında eşit aralıklarla  sı-
ralanan çocuklardan 3. ile 14. karşı karşıyadır.
Masanın etrafında toplam kaç çocuk sıra-
lanmıştır?

A) 20		  B) 21
C) 22		  D) 24

2.	 		         

           

    

Yukarıdaki toplama işleminde    üç ba-
samaklı   iki basamaklı sayılardır. 
Her işaret bir rakamı gösterdiğine göre     

   üç basamaklı sayı hangisidir?

A) 300		  B) 211
C) 200		  D) 100

3.	           
(I)

(II) 1/2 1 3/2 3

(III)

? ? ? ?
I. satırdaki şekil dizisi ile II. satırdaki sayı dizi-
si arasında bir ilişki vardır. 
Benzer ilişki III. satırdaki şekil dizisi ile 
aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A)	 3 6 9 15 	 B) 3 5 8 10

C)	 2 4 8 10 	 D) 2 5 8 10

4.	 		

Yukarıda saydam (cam) yüzey üzerine bir 
şekil çizilmiştir.
Bu şeklin arkadan (cam yüzeyin arkasın-
dan) görünümü hangisidir?

A) 	 B) 

C) 	 D) 

5.	 		

Yukarıdaki küp, 64 tane birim küpten oluş-
muştur. Büyük küpün üç yüzü mavi, üç yüzü 
kırmızıya boyanmıştır. 
Hem mavi hem kırmızı ile boyalı en çok 
kaç birim küp vardır?

A) 24	 B) 16	 C) 12	 D) 8
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ÖRNEK SORULAR

SAYISAL MANTIK
VE

MUHAKEME

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim vizyonu hedefleri arasında akıl yürütme ve mantık-
muhakeme yeteneklerini geliştirici sorular önem kazanmıştır. 2020 LGS’de görüldüğü  gibi 
problemleri anlama ve yorumlama soruları bile bu temelde hazırlanmıştır. Sayısal mantık 
ve muhakeme soruları, öğrencilerin dikkatini, problem çözme ve zihinsel becerilerini 
ölçmektedir. Her geçen yılla birlikte sınavlarda bu soruların ağırlığı artmaktadır. 
Bu nedenle hazırladığımız “Kurumsal Deneme”lerde her sınavda sayısal mantık ve 
muhakeme sorularına yer vermekteyiz.



“Kurumsal Deneme Sınavları”nda yer alan fen bilimleri soruları,

	Problem çözme
	Grafik ve tablo yorumlama
	Yaratıcı, analitik, yenilikçi (inovatif) düşünme gibi 
becerileri geliştirici niteliktedir.

KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR

Fen 
Bilimleri



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Güneş Sistemi ve Ötesi

Hücre ve Bölünmeler

Kuvvet ve Enerji

Saf Madde ve Karışımlar

Saf Madde ve Karışımlar

Işığın Madde ile Etkileşimi

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Elektrik Devreleri

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Basınç

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
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 E
Ğ
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U
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8.  SINIF Fen Bilimleri

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Güneş Sistemi ve Tutulmalar

Vücudumuzdaki Sistemler

Kuvvet ve Hareket

Madde ve Isı

Madde ve Isı

Ses ve Özellikleri

Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

Elektriğin İletimi

Uzay Araştırmaları

Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

Hücre

Mitoz

Mayoz

Kütle ve Ağırlık İlişkisi

Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

Enerji Dönüşümleri

Maddenin Tanecikli Yapısı

Saf Maddeler

Karışımlar

Karışımların Ayrılması

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Işığın Soğurulması

Aynalar

Işığın Kırılması ve Mercekler

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Ampullerin Bağlanma Şekilleri
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7.  SINIFFen Bilimleri

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Güneş, Dünya ve Ay

Canlılar Dünyası

Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

Madde ve Değişim

Madde ve Değişim

Işığın Yayılması

İnsan ve Çevre

Elektrik Devre Elemanları

Güneş Sistemi

Güneş ve Ay Tutulmaları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Bileşke Kuvvet

Sabit Süratli Hareket

Maddenin Tanecikli Yapısı

Yoğunluk

Madde ve Isı

Yakıtlar

Sesin Yayılması

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Sesin Sürati

Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Duyu Organları

Sistemlerin Sağlığı

İletken ve Yalıtkan Maddeler

Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

YÜ
Z 

YÜ
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Ğ
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6.  SINIF Fen Bilimleri

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

Besinlerimiz

Kuvvetin Etkileri

Maddenin Özellikleri

Maddenin Özellikleri

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

İnsan ve Çevre

Basit Elektrik Devreleri

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri

Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Ay’ın Hareketleri ve Evreleri

Güneş, Dünya ve Ay

Canlıları Tanıyalım

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

Maddenin Hâl Değişimi

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Isı Maddeleri Etkiler

Işığın Yayılması

Işığın Yansıması

Işığın Maddeyle Karşılaşması

Tam Gölge

Biyoçeşitlilik

İnsan ve Çevre İlişkisi

Yıkıcı Doğa Olayları

Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen 
Değişkenler
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5.  SINIFFen Bilimleri

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.



FEN BİLİMLERİ SORULARI
8.
SINIF

1.	 Hava, görünmez yapılı bir gazdır. Fakat varlığını rüzgâr sayesinde hissedebiliriz. Güneş’in Dünya’ya 
gönderdiği ışınlar dikleştikçe yeryüzü ısınmaya başlar. Isınan hava atmosferde yükselir. Böylece alçak 
basınç alanı oluşturur. Soğuk ve aşağıda baskılanan hava ise yüksek basınca neden olur. Bu durumda 
yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir hava akımı oluşur. Buna rüzgâr denir.

Sıcaklık

K ML N
Bölge

P

Yükselen

sıcak hava

Soğuk hava akımı

Hava sıcaklığı sütun grafiğinde verilen K, L, M ve N bölgelerinden hangisi P alanına doğru en 
şiddetli rüzgârın hareket etmesine neden olur?

A) K	 B) L	 C) M	 D) N

2.	 Hepimiz Van kedilerinin farklı renklerde gözlere sahip olma-
larına ilgi duymuşuzdur. Bu duruma yol açan durum ne 
olabilir? Van kedileri ve daha birçok canlıda gerçekleşen bu 
olaya heterokromi (Heteros farklı, chromia renk demektir.) 
denir. Vücudun çeşitli organlarına (gözdeki iris, deri ve saç 
vb.) renk veren pigment adı verilen maddeler vardır. Bu 
maddelerin oranı farklı renklerin ortaya çıkmasına neden 
olur. Gözde meydana gelen heterokromide canlının gözle-
rindeki pigment maddelerinin farklı oranlarda bulunması, 
gözlerin birbirinden tamamen farklı renklerde olması sonu-
cunu doğurur. Canlıda bu renklerin oluşmasını sağlayan 
pigment maddelerinin yapımı DNA’nın kontrolündedir. 
DNA’daki herhangi bir aksaklık heterokrominin ortaya çık-
masına neden olur.

Anlatılan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?

A) Modifikasyon	 B) Mutasyon	 C) Adaptasyon	 D) Rejenerasyon
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3.	 Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan enerjiye “öz ısı” denir. Öz ısı tıpkı 
hâl değişim sıcaklıkları gibi saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bazı maddelerin öz ısıları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

		

Madde Öz Isısı (cal/g°C) Öz Isısı (J/g°C)

Su 1 4,18

Etil alkol 0,58 2,4

Demir 0,11 0,45

Kurşun 0,031 0,13

Cıva 0,033 0,14

Zeytinyağı 0,47 1,96

Tabloyu incelediğinizde maddelerin öz ısılarının birbirinden farklı olduğunu ve birimi değiştiğinde de-
ğerinin de değiştiğini gözlemleyebilirsiniz.
Bu maddelerin öz ısılarına bakarak aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilemez?

A)	Aynı hâldeki bu maddelerin eşit kütlelerine, eşit miktarda ısı verilirse hangisi daha çabuk hâl değiş-
tirir? 

B)	Hâl değiştirmediği bilinen 100 g demire 1000 cal ısı verilirse demirin sıcaklık değişimi kaç °C olarak 
ölçülür?

C)	1 gram kurşunun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli enerjinin J/g °C cinsinden değeri ile zeytinya-
ğının bu değerinin oranı nedir? 

D)	Cıvanın oda koşullarında sıvı hâlde bulunmasının, sıvılı termometrelerde kullanılmasının nedeni ile 
ilgisi nedir?

4.	 			   bb
iillgg

ii

tudem 8. sýnýf Kuvvet ve Hareket  69

Mercek         Altýnda

Þekildeki kaplarda ayný
yükseklikte ve öz kütleleri eþit
sývýlar bulunmaktadýr.

Buna göre; K, L ve M nok-
talarýndaki sývý basýnçlarý bir-
birine eþit olur.

Bir sývýnýn basýncý; derinlik
deðiþmemek þartý ile kabýn
þekline ve sývý miktarýna baðlý
deðildir.

Sývý basýncý, sývýnýn açýk yü-
zeyinden derinliðiyle doðru
orantýlýdýr. Kabýn A, B, C, D
noktalarýna etkiyen sývý basýnç-
larý arasýndaki iliþki;

PA > PB > PC = PD ’dir.

Þekildeki gibi özdeþ
kaplara ayný yükseklikte
su ve zeytinyaðý konulup
kabýn ayný noktalarýndan
delikler açýldýðýnda zey-
tinyaðý bulunan kaptaki
sývý fýþkýrmasý suya göre
daha az olur. Ayný sývýyla
farklý noktalardan  delikler

açýldýðýnda su fýþkýrmasýnýn sývý basýncýyla doðru orantýlý olduðunu öðren-
miþtik. Bu yüzden su dolu kaptaki sývýnýn daha uzaða fýþkýrmasý bu kaptaki
basýncýn daha fazla olmasýndandýr. Tüm etkenler ayný olmasýna raðmen iki
kaptaki tek farklýlýk sývýlarýn yoðunluklarýdýr. Suyun yoðunluðu, zeytin-
yaðýnýn yoðunluðundan fazla olduðundan basýncý da fazla olur. 

Basýnç ile sývý yoðunluðu doðru orantýlýdýr.

Sývý basýncý, sývýnýn yüksekliði ve yoðunluðunun yanýnda yer çekimi
kuvvetine de baðlý olarak deðiþir.

Yer çekimi kuvveti Dünya’nýn çekim ala-
nýndan dolayý cisimlere etki ettiði bir kuvvet-
tir. Bu kuvvet Dünya’da bulunduðumuz
yere göre deðiþkenlik gösterir.

Ekvatordan kutuplara gidildikçe cisim
üzerine etki eden çekim kuvveti artar. Bu
kuvvetin oluþmasýna neden olan faktör
Dünya’nýn yer çekimi ivmesidir.

Bir kabýn içine belli bir yükseklikte sývý
koyulduðunda bu kabýn tabanýna etkiyen sývý ba-
sýncý ekvatorda ve kutuplarda farklýlýk gösterir. Ekvatordaki basýnç kutuplar-
daki basýnçtan daha  az olur. Bu durumda yer çekimi kuvveti (ivmesi) ku-
tuplarda ekvatordakinden daha fazladýr.

Basýnç ile yer çekimi ivmesi
doðru orantýlýdýr.

h : sývý yüksekliði

d : sývý yoðunluðu

g : yer çekimi ivmesi

olmak þartýyla; yandaki þekilde
h yüksekliðindeki d özkütleli sý-
výnýn kabýn tabanýna yaptýðý ba-
sýnç:

sývý basýncý = sývýnýn derinliði x sývýnýn yoðunluðu x yer çekimi ivmesi

P = h x d x g  olur.

su h zeytinyaðý h

d
h

K L M

C

• • •

D

B

A

• •

•

•

Su, yüksek basýnç etkisiyle daha
uzaða gider.

Birbirine karýþmayan sývýlarýn, kabýn ta-
banýnda oluþturduðu sývý basýncý, her bir sývýnýn
oluþturduðu basýnçlarýn toplamýna eþittir

1 numaralý sývýnýn basýncý;

P1 = h1 x d1 x g

2 numaralý sývýnýn basýncý,

P2 = h2 x d2 x g

Tabana uygulanan basýnç

PT = P1 + P2 =h1d1g + h2d2g olur.•

h1

h2

d1

d2

T

1. düzenek 2. düzenek

Melis, önce 1. düzeneği hazırlayarak bir gözlem yapmış sonra aynı kabı kullanarak 2. düzeneği kur-
muştur.
Buna göre Melis’in 1. düzeneğini kontrol deneyi kabul edersek 2. düzenek için bağımlı, bağımsız 
değişkenler ve kontrol değişkeni nelerdir?

Bağımlı değişken Bağımsız değişken Kontrol değişkeni

A) Sıvı yoğunluğu Sıvı basıncı Sıvı miktarı

B) Sıvı basıncı Sıvı yoğunluğu Sıvı miktarı

C) Kabın şekli Sıvı basıncı Sıvı yoğunluğu

D) Sıvı basıncı Sıvı miktarı Kabın şekli
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5.	

1. kap

Birkaç
hafta
sonra

1. kap 2. kap

İzmir’in Urla ilçesinde Klazomenai antik 
kenti kazılarında milattan önce 6. yüzyıla 
ait zeytinyağı üretiminde kullanılan bileşik 
kap örneklerine rastlanmıştır. Söz konusu 
bileşik kap iki toprak kabın tabanlarının bir-
leştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sıkılan zey-
tinden çıkan yağ ve su karışımı kabın birine 
dökülerek birkaç hafta bekletilir. Bu süreçte 
zeytinin suyu yoğunluk farkından dolayı ka-
bın tabanında, yağı ise suyun üstünde top-
lanır. Tabanda biriken su, bileşik olan diğer 
kaba geçer. Kullanılmayan su görseldeki gibi 
biriktiği bu kaptan alınarak atılırken diğer 
kaptan alınan zeytinyağı kullanılmak üzere 
depolanır.

Antik çağdaki bu uygulama,
	 I.	 Suyun diğer kaba geçmesi sıvının basıncının kabın her yerine aynen iletilmesi ile ilgilidir.
	 II.	 Zeytinyağının sudan bu şekilde ayrılmasının nedeni bu sıvıların birbiri içinde çözünmemesidir.
	 III.	 Suyun dipte kalıp diğer kaba geçmesinin nedeni yoğunluğunun zeytinyağın yoğunluğundan fazla 

olmasıdır. 
ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir? 

A) Yalnız I	 B) I ve II	 C) I ve III	 D) I, II ve III

6.	

F�toplankton
(üret�c�)

Zooplankton
(B�r�nc�l tüket�c�)

Kr�l
(İk�nc�l tüket�c�)

Balık
(Üçüncül tüket�c�)

Penguen
(Dördüncül tüket�c�)

Köpek balığı
(Beş�nc�l tüket�c�)

Kömür tüketimi gibi insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkarılan cıva, okyanuslardaki en 
basit canlılar olan fitoplanktonlar (kendi besinini üreten mikroorganizmalar), zooplanktonlar (besinini 
dışarıdan hazır alan mikroorganizmalar) ve organik besinlerde birikerek besin zincirinin başlangıç hal-
kalarına katılır. Cıva, yukarıdaki besin zincirinde olduğu gibi sırasıyla kril, balık, penguen ve son tüketici 
olan köpek balığına aktarılır. Bu aktarımda cıva yoğunluğu gittikçe artar.
Buna göre, canlı vücudundaki cıva birikimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Küçük balıklar ile beslenen penguenlerde cıva yoğunluğu en fazladır.
B)	Köpek balığındaki cıva yoğunluğunun en az olması zincirin sonunda olmasındandır.
C)	Etçil canlılardaki cıva yoğunluğu otçul olanlardan fazladır.
D)	Cıva yoğunluğu üreticiden tüketiciye doğru azalma eğilimindedir.
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7.	

Mors Alfabesi Telgraf (Verici) Telgraf (Alıcı)

Elektrikli telgraf, bir vericiyle bir alıcı ve ikisi arasındaki bir elektrik hattından meydana gelen bir sistem-
dir. Vericinin görevi, elektrik akımını tamamlayan anahtarı açıp kapatarak Mors alfabesine göre mesaj 
göndermektir. Alıcı tarafında, akım geçtiğinde hareket eden bir çubuk vardır. Çubuktaki mürekkep, 
verici uzun basmışsa kâğıda (–), kısa basmışsa (.) şekilleri bırakır.
Çalışma şekli verilen elektrikli telgrafın alıcısında, aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi 
hedeflenmiştir?

A)	Hareket enerjisi 	$ Elektrik Enerjisi
B)	Elektrik enerjisi	 $ Ses enerjisi
C)	Elektrik enerjisi 	$ Hareket enerjisi
D)	Elektrik enerjisi	 $ Isı enerjisi

8.	 Türkiye’nin kimya sektöründe ithalatın (dıştan alım) payı, ihracatın (dışa satım) payından oldukça fazla-
dır. Bu iki ticaret türünün (ithalat ve ihracat) değerleri arasındaki farka ticaret açığı adı verilir. Bu farklar 
Türkiye’nin kimya sektöründe alışveriş yaptığı ülkeler bazında karşılaştırıldığında sırası ile Almanya, S. 
Arabistan ve Çin ilk üçte yer almaktadır. 2013 yılına ait bu farkların miktarları aşağıdaki grafikte göste-
rilmiştir.

3.500

M
�ly

o
n 

$ 3.000
2.500
2.000
1.500

Fra
nsa

Alm
anya

İta
lya

Belç�
ka

İsp
anya

ABD
Suud� A

ra
b�st

an
H�n

d�st
an

Ç�n
Güney K

ore

1.000
500

0

1.233
1.792

1.061

1.830

1.2411.297

3.055

1.245
836955

Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)	Avrupa ülkeleriyle ticaret açığımızın toplamı ABD ile olandan azdır.
B)	Çin ve Güney Kore’yle olan toplam ticaret açığımız yaklaşık Almanya ile olan kadardır.
C)	Almanya’dan yaptığımız dış alım, aynı ülkeye yaptığımız satımdan çok daha fazladır.
D)	Ülkemizin kimya sektöründeki dış ticaret açığı yüksek miktarlardadır.
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1.	 Güneş Sistemi’nin dışındaki binlerce gezegenin keşfedilmesini sağlayan Kepler Uzay Teleskobu’na 
2018 yılında veda edildi. 2009 yılında, NASA tarafından yörüngeye gönderilen Kepler Uzay Telesko-
bu’nun emeklilik nedeni olarak ise tükenmek üzere olan yakıtı gösterildi. 6 yıl görevde kalması beklenen 
teleskop, 9 yıl kadar hizmet verdi. Bu süre boyunca 2662 yeni gezegenin keşfini ve 500 000’den fazla 
yıldızın gözlemini yaptığı biliniyor.
Verilen bilgileri okuyan öğrenciler Kepler Uzay Teleskobu ile ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır.
Kerim: Uzay teleskopları, görevlerini tamamladıktan sonra uzay çöpü hâline gelirler.
Pınar: Uzay teleskopları yakıt ile çalışırlar.
İlknur: Uzay teleskopları tamir edilmek üzere yeryüzüne geri getirilirler.
Engin: Uzay teleskopları, yeryüzündeki teleskoplardan daha ayrıntılı ve fazla görüntü elde edebilirler.
Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır?

A) Kerim	 B) Pınar	 C) İlknur	 D) Engin

2.	 Bir araştırmacı amip üzerinde, laboratuvar ortamında aşağıdaki deneyi yapmıştır. Daha sonra yaptığı 
deney ile ilgili bir rapor hazırlayacaktır.

	

Çekirdek Sitoplazma

Uygun ortamda çekirdek 
sitoplazması olmadığı için ölür.

Sitoplazması ve çekirdeği ayrılıp uygun ortama konur.

Uygun ortamda sitoplazma canlı 
kalır ancak büyüyüp bölünemez.

Çekirdek
Sitoplazma

Amip

	 I.	 Sitoplazmasız bir hücre yaşamına devam edemez.
	 II.	 Hücrenin büyüyüp bölünmesinde her kısmın ayrı bir görevi vardır.
	 III.	 Hücrenin yaşayabilmesi uygun şartlara bağlıdır.
	 IV.	 Yaşamsal olayları, çekirdek yönetir.

Çalışma incelendiğinde, araştırmacının raporunda verilen ifadelerden hangilerinin yer alması 
beklenir?

A) I ve III	 B) I, II ve IV	 C) II, III ve IV	 D) I, II, III ve IV
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3.	

DÜNYADAN HABERLER
KORONA OLİMPİYAT MEŞALESİNİN YANMASINA ENGEL OLAMADI!
Korona virüsü sebebiyle belirsizliğini koruyan 32. 

Olimpiyat Oyunları meşalesi, Yunanistan’da tören 

eşliğinde yakıldı. Normalde binlerce seyirci eşliğinde 

yapılan tören, izleyiciye kapatılmak zorunda kalındı. 

Daha önce olimpiyat meşalesi yakımı törenine şahit 

olmamış okuyucularımız için işte törenin ayrıntıları... 

Olimpiyat meşalesi, oyunlar başlamadan aylar 

önce Yunanistan’ın Olympia kentinde bulunan Hera 

Tapınağı’nda gerçekleştirilen görsel tören ile yakılır. 

Yunan tören rahibesi olarak giyinen bir kadın oyuncu, 

meşaleyi, orijinal oyunlarda kullanılan teknikle 

tutuşturur. Bu teknikte, küresel bir ayna ile güneş 

ışınları bir noktaya yansıtılır ve meşalenin oluşan ısı ile 

tutuşması sağlanır.
Görsel: www.trtspor.com.tr

Verilen gazete haberine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)	Olimpiyat meşalesinin tutuşturulmasında doğrudan ateş değil ısı kullanılır.
B)	Meşalenin yakılmasında kullanılan küresel ayna çukur aynadır.
C)	Törende kullanılan teknik ile güneş ocağında kullanılan teknik benzerdir.
D)	Meşale, aynanın neresinde tutulursa tutulsun yine aynı sürede tutuşur.

4.	 Aşağıdaki görsellerde farklı yapılardaki maddelerin atomları modeller hâlinde gösterilmiştir. Bu atomlar 
ile ilgili bazı bilgiler doğru veya yanlış olarak işaretlenecektir.

	 I IIIII IV

I numaralı modelde atomik yapılı atomlar bulunmaktadır.		
II numaralı modelde molekül yapılı atomlar bulunmaktadır.		
III numaralı modelde molekül yapılı bileşikler bulunmaktadır.		
IV numaralı modelde molekül yapılı atomlar ve bileşiklerin bir 	
karışımı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde işaretlemeler doğru gösterilmiştir?

A) D B) D C) Y D) D

Y D Y Y

Y Y Y D

D D D D
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2.	 	
Malzeme

Yanıcılık 

Özelliği

Kullanım 

Süresi

Kullanım 

Alanı

I Alev alır.
Kısa 

ömürlü

İç zemin 

döşeme

II
Zor alev 

alır.

Uzun 

ömürlü
Dış cephe

III Yanmaz.
Uzun 

ömürlü

Tavan, iç - 

dış duvar

Yalıtım malzemelerinin özellikleri tabloda veril-
miştir. 
Buna göre I, II ve III yerine aşağıdaki malze-
melerden hangileri yazılabilir?

A)	   I. Ahşap		  B)	  I. Katran

	  II. Silikon yünü		   II. Cam yünü

	 III. Taş yünü		  III. Ahşap

C)	  I. Ahşap		  D)	  I. Cam yünü

	  II. Plastik köpük		   II. Silikon yünü

	 III. Silikon yünü		  III. Volkan tüfleri

3.	

Enerji kaynaklarıyla ilgili poster hazırlayan 
Rana, yukarıdaki görseli kullandığına gö-
re bu enerji kaynağıyla ilgili görselin altına 
hangisini yazamaz?

A)	Elektrik enerjisi eldesinde kullanılmaktadır.
B)	Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 
C)	Rüzgârın düzenli ve fazla estiği yerlere ku-

rulumu yapılır.
D)	Bu enerjiyi sürekli kullanmamız, azalması-

na neden olmaktadır.

1.	 	

Terminal Kafe

Benzinlik

StadyumMarket

OtelPark
İtfaiye
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Figen Faruk

Figen ile Faruk aynı noktadan saat 10.00’da yola çıkarak gösterilen güzergâhlarda ilerlemiştir. Figen 
markete, Faruk da stadyuma gitmiştir. Figen önce okula uğramış, burada yarım saat kaldıktan sonra 
markete gitmiştir. Faruk ise önce eve gidip orada 10 dk. oyalandıktan sonra stadyuma geçmiştir. Faruk 
stada ulaştığında saat 12.00’ı göstermektedir. 
Figen markete ulaştığında saat 11.50 ise aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(İki kişinin de ortalama süratleri eşittir.)

A)	İkisi de aynı miktarda yol almışlardır. 
B)	İkisi de eşit süre hareket etmişlerdir. 
C)	Faruk eve uğramasaydı Figen’le aynı süre hareket etmiş olurdu.  
D)	Figen’in hareketli olduğu süre Faruk’tan 30 dk. azdır.



5.
SINIFFEN BİLİMLERİ SORULARI
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1.	 			 

Ay, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtırken ışık alan kısmı sürekli değişir ve Dünya’dan bakıldığında 
farklı şekillerde görülür. Ay yüzeyinin Dünya’dan gözlemlenen farklı şekillerine Ay’ın evreleri 
adı verilir.
Buna göre Ay’ın evrelerinin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapması
B)	Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması
C)	Ay’ın Dünya etrafında dolanma hareketi yapması
D)	Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi yapması

2.	

Bu canlılar toprakta, suda, havada, be-
sinlerde, atıklarda ve canlıların üzerinde 
yaşabilir. Birçok türü bulunur. Bunların ara-
sında çıplak gözle görülebilenler olduğu 
gibi ancak mikroskop ile incelenebilenler 
de vardır.
Bu canlılar ile ilgili,

	 I.	Tüm türleri toprağa bağlı yaşar.
	 II.	Bazı türleri zehirli olabilir.
	 III.	Hastalık yapabilen türleri de vardır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II	 B) I ve III
C) II ve III	 D) I, II ve III

3.	 	     

0

3

6

9

12

15

K

L

L

L

0

3

6

9

12

15

Şekilde dinamometrede okunan değerler 
gösterilmiştir.
Buna göre dinamometreye yalnızca K 
cismi asılsaydı gösterge kaç N’u gös-
terirdi?

A) 3	 B) 6	
C) 9	 D) 10



Günlük hayatta gazlarla ilgili birçok olay gazların; basınç, hacim, sıcaklık ve miktar gibi dört temel özel-
liği ile yakından ilişkilidir. Bu dört temel özellik arasındaki belirli ilişkiler gaz yasaları olarak ifade edilir. 
Gaz yasaları başta atomlar olmak üzere maddenin hâlleriyle ilgili pek çok bilimsel gerçeğin ortaya 
konmasında etkili olmuştur.

Basınç Basınç Basınç Basınç Basınç Basınç

SıcaklıkSıcaklıkSıcaklıkSıcaklıkSıcaklıkSıcaklık

Basınç – Sıcaklık Yasası
Sabit hacimli bir kapta 
bulunan belirli miktardaki 
gazın sıcaklığı artırıldığın-
da taneciklerin ortalama 
kinetik enerjisi ve hızı artar. 
Hızı artan gaz taneciklerinin 
kabın yüzeyine yaptığı etkin 
çarpışma sayısı ve şiddeti 
artacağından gazın basıncı 
artar. Sıcaklık azaltıldığında 
ise gaz basıncı azalır.

Basınç – Hacim Yasası
Belli bir miktar ve sıcaklıkta-
ki bir gazın hacmi azaltılırsa 
birim hacme düşen tanecik 
sayısı artar. Bu durumda 
tanecikler birbirlerine ve 
bulundukları kabın çeperi-
ne daha çok çarpacağın-
dan basınç da artacaktır. 
Gazın hacmi arttırıldığında 
ise basıncı azalır.

Hacim – Sıcaklık Yasası
Hareketli pistonlu bir kapta 
bulunan gazın sıcaklığı 
artırıldığında gaz molekülle-
ri daha hızlı hareket ederek 
birbiriyle ve kabın yüzeyiyle 
daha sık ve daha kuvvetli 
çarpışır. Çarpışmanın etki-
siyle piston yukarı doğru 
hareket eder ve kabın hac-
mi artar, basınç değişmez.

Buna göre, gaz yasaları ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? 

A)	Aynı miktarda ve sıcaklıktaki gazlardan hacmi az olanın basıncı fazladır.
B)	Sıcak hava balonlarının çalışma prensibi gazların ısıtıldığında hacminin artmasıyla ilgilidir.
C)	Güneş altında bırakılan deodorantların patlama riski sıcaklığı artan gazların basıncının da art-

masıyla ilgilidir.
D)	Dalgıçların hızla yüzeye çıkmasıyla akciğerlerdeki havanın hacminin artması basınç – sıcaklık 

yasası kapsamındadır.
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ÖRNEK SORU

ANALİTİK 
DÜŞÜNME

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim vizyonu hedefleri arasında analitik düşünme 
yeteneklerini geliştirici sorular önem kazanmıştır. 2020 LGS’de görüldüğü  gibi fen 
bilimleri soruları bu temelde hazırlanmıştır. Analitik düşünme soruları, verileri analiz 
edip yorumlama becerilerini ölçmektedir. Her geçen yılla birlikte sınavlarda bu soruların 
ağırlığı artmaktadır. Bu nedenle hazırladığımız “Kurumsal Deneme”lerde her sınavda 
analitik düşünme sorularına yer vermekteyiz.



“Kurumsal Deneme Sınavları”nda yer alan sosyal bilgiler soruları,

	Tarihsel yorumlama,
	Değişim ve sürekliliği algılama,
	Eleştirel düşünme,
	Zaman ve kronolojiyi algılama,
	Tablo,grafik ve diyagram yorumlama,
	Harita okuryazarlığı becerilerini geliştirici niteliktedir. 

KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR

Sosyal 
Bilgiler



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Birey ve Toplum
Kültür ve Miras
İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Üretim, Dağıtım ve Tüketim
Etkin Vatandaşlık
Küresel Bağlantılar
Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması ve 
Uygulanması

Kuva-yi Millîye Hareketi
Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Misak-ı Millî’nin Kabulü ve Büyük Millet Meclisinin 
Açılması

Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar
Sevr Antlaşması
Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu ve Güney Cepheleri
Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi
Maarif Kongresi
Başkomutanlık Yasası ve Tekalif-i Milliye Emirleri

Sakarya Meydan Savaşı’ndan Mudanya Ateşkes 
Antlaşması’na Mustafa Kemal

Lozan Antlaşması
Millî Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları
Atatürk İlkeleri
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Atatürk ve Sağlık

Cumhuriyetin Türk Milletine Kazandırdıkları ve Atatürk’ün 
Gösterdiği Hedefler

Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

Atatürk Dönemi’nde Demokratikleşme Yolunda Atılan 
Adımlar

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının İlke ve Amaçları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan 
Gelişmeler

Hatay’ın Türkiye’ye Katılması
Atatürk’ün Ölümü ve Onun Eserleri
İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye - Demokrasiye Geçiş
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8.  SINIF T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

İnsandan İnsana Giden Yol

İletişimin Gücü

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

İletişim Özgürlüğü

Beylikten Cihan Devletine

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Avrupa’da Uyanış

Değişen Dünyada Değişen Osmanlı

Osmanlı’dan Kalan Mirasımız

Nereye Yerleşelim

Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Doğduğun Yer mi, Doyduğun Yer mi?

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var

Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Bilimin Öncüleri

Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı

Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Vakıf Demek, Medeniyet Demek

İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Geleceğin Senin Ellerinde

Dijital Teknoloji Çağındayız

Demokrasi Serüveni
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7.  SINIFSosyal Bilgiler

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Değişen Rollerim

Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Ön Yargıları Kırıyorum

Birlikte Daha Güçlüyüz

Hak, Özgürlük, Sorumluluk

Türklerin Anayurdu Orta Asya

İslamiyet’in Doğuşu

Türkler İslamiyet İle Tanışıyor

Yeni Yurt Anadolu

Tarihî Yollar

Dünya’nın Neresindeyiz?

Ülkemizin Coğrafi Özellikleri

Ülkemizin Beşerî Coğrafyası

Farklı İklimler Farklı Yaşamlar

Hayatımızdaki Sosyal Bilimler

Bilim ve Teknolojide Değişim

Bilimsel Çalışma Yapıyoruz

Emeğe Saygı Duyuyorum

Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri

Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum

Yatırım Ve Pazarlama

Vergilerimiz Kazançlarımızdır

Nitelikli İnsan Gücü ve Gelişen Ekonomi

Mesleğimi Bilinçli Şekilde Seçiyorum

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri

Demokratik Devlet ve Organları
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6.  SINIF Sosyal Bilgiler

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

Olaylar ve Sonuçları

Hak ve Sorumluluklarımız

Çocuk Hakları

Uygarlıkları Öğreniyorum

Çevremizdeki Güzellikler

Kültürel Zenginliğimiz

Kültürümüzü Tanıyalım

Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Yeryüzü Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

Nüfus ve Yerleşme

Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi

Teknoloji ve Toplum

Doğru ve Güvenilir Bilgi

Sanal Ortamda Güvenlik

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

Bilimsel Etik

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağı

Yeni Fikirler Geliştirelim

Bilinçli Tüketici

Halka Hizmet Veren Kurumlar

Yaşadığım Yerin Yönetimi
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5.  SINIFSosyal Bilgiler

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.



T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI
8.
SINIF

1.	

SANAYİ DEVRİMİ

40 300 Beygir Gücü

XIX. yüzyılda Avrupa’nın 
toplam buhar makinesi 

kapasitesi:

18 060 Beygir Gücü

XIX. yüzyılda ABD’nin 
toplam buhar makinesi 

kapasitesi:

1840-1896 yılları arasın-
da sanayileşen yerleri 
gösteren harita:

İlk sanayileşen ülkelerde demiryolu 
inşasını (birikimli toplam km) gösteren 
tablo: 

 Ülke

Yıl
İngiltere Fransa Almanya ABD

1835 544 141 6 1767

1840 2390 410 469 4535

1845 3931 875 2143 7456

1850 9797 2915 5856 14 518

Sanayi Devrimi başlangıcında en çok kullanılan ham maddeler:

Kömür Odun Demir

1698 1761 1831 18431803

Savery’nin 
pompalama 

makinesi

Watt’ın ilk 
buhar makinesi 

denemeleri

Liverpool- 
Manchester 
demiryolu

Brunel’in 
buharlı gemisi:
Great Britain

Trevithick’in 
lokomotifi

1690

Papin’in 
piston silindir 

modeli

1712

Newcomen’in 
atmosferik 

buhar makinesi

	 Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	 Teknoloji alanında yapılan icatların sanayileşmeyi olumlu etkilediği
B)	 Sanayide ilerleyen ülkelerin ulaşımı ve taşımacılığı kolaylaştıran faaliyetlerde bulunduğu
C) 	Sanayileşme sonucunda ortaya çıkan ham madde ihtiyacının sömürgeleştirme yoluyla karşılandığı
D)	Sanayileşme hareketlerinde Avrupalı devletlerin ABD’ye göre ileride olduğu
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8.
SINIFT.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI

2.	 Aşağıdaki tabloda Sakarya Savaşı öncesi iki ordunun durumu verilmiştir.
	 Sakarya Savaşı Türk Yunan

Er 96 326 120 000

Tüfek 54 572 57 000

Makineli tüfek 825 2768

Top 196 368

Hayvan 32 137 3800

Uçak 2 18

	            ( Mehmet Özel, Cephelerden Kurtuluş Savaşı’na Türk Kurtuluş Savaşı, sy.225’ten alınmıştır.)

Tabloya göre,
	 I.	 Yunan tarafı teknik olarak Türk tarafından daha üstündür.
	 II.	 İki tarafın asker sayısı arasındaki fark yaklaşık yirmi dört binlerdedir.
	 III.	 Tekalif-i  Milliye Emirlerinin katkısı olmuştur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I 	 B) I ve II	  C) II ve III 	 D) I, II ve III

3.	 Aşağıdaki haritada Manastır, Selânik ve İstanbul şehirlerinin coğrafi konumları gösterilmiştir:
	

Verilen haritanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)	Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Şehirler
B)	XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nden Ayrılan Şehirler
C)	Mustafa Kemal’in Askerî Görevde Bulunduğu Şehirler
D)	Osmanlı Devleti’nin Ticaret Merkezi Konumunda Olan Şehirler
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T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORULARI
8.
SINIF

Bu geniş yetkinin, beni İstanbul’dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu’ya 
gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade 
etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun, 
benim İstanbul’dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki 
güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun’a kadar gitmekti. Ben, bu 
görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. 
Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay’da bulunan ve benim maksadımı bir 
dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular, yetki konusu 
ile ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım. Durum ve şartlar karşısında kurtuluş için üç türlü 
karar ortaya atılmıştı: ………………………………………………………..

4.	 Nutuk’tan yapılan alıntıda altı çizili ifadede, Atatürk’ün,
	 I.	 Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek
	 II.	 Türklerin elindeki silahları toplamak ve İtilaf Devletlerine teslim edilmesini organize etmek
	 III.	 Anadolu’daki dağınık olan direnişi birleştirmek

gibi yetkilerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I	 B) I ve II 	 C) II ve III	 D) I, II ve III

5.	 Verilen bilgideki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru olmaz?

A)	İngiliz himayesini istemek
B)	Amerikan mandasını istemek
C)	Bölgesel kurtuluş yolları aramak
D)	Ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak

6.	  
“Bu yurtsever ve korkusuz Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul’da yaşanan üzücü 
olaylardan haber almak için kim bilir ne kadar bekleyip duracaktık. İstanbul’da bulunan bakan, 
milletvekili, komutan ve örgütümüze bağlı olanların içinden bir kişinin çıkıp zamanında bize ha-
ber vermeyi düşünmemiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki hepsini heyecan ve endişe kaplamıştı. 
Bir ucu Ankara’da bulunan telin İstanbul’da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir 
duruma gelmiş oldukları sonucuna ulaşmak bilmem ki doğru olur mu?”

(Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s.281-282)

Mustafa Kemal verilen sözlerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylemiş olabilir?

A)	İstanbul’un işgali
B)	BMM’nin açılması
C)	Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
D)	Misakımillî’nin kabul edilmesi
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SINIF
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SOSYAL BİLGİLER  SORULARI

1.	

	

Fuat Köprülü’ye göre Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde:

•	 Türkmenlerin, gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapması,

•	 Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve beyliklerin kurulduğu dönemde Anadolu’daki siyasi boş-

luk,

•	 Türklerin sahip olduğu millî özellikler,

•	 Kuruluş dönemi hükümdarlarının yetenekli olması,

•	 Gaziyân-ı Rûm, Ahiyân-ı Rûm, Bâcıyân-ı Rûm ve Abdalân-ı Rûm gibi askerî, sosyal ve iktisa-

di grupların varlığı,

•	 Beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik durumu,

•	 Diğer Türk beyliklerinin, Osmanlı Beyliği’ne karşı tutumları gibi etmenler önemli rol oynamış-

tır.

Buna göre,
	 I.		 Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda sadece fetih ve ganimet elde etme amaçlı seferlerin etkili olmadığı
	 II.	 Beyliğin kuruluşunda basit bir şekilde açıklanamayacak kadar karışık ve farklı etkenlerin tarihî bir 

gelişme niteliğine sahip rolünün bulunduğu
	 III.	 Osmanlı Devleti’nin yükselişinin gerçek sebebini İslam’ın sınırlarını genişletmek çabası olan gaza 

olduğu
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I	 B) I ve II	 C) II ve III	 D) I, II ve III

2.	
Dama Atılan Pabuçlar

Türkiye Selçuklu Devleti’nde esnaf teşkilatları, kendilerine bağlı bütün zanaat dallarını teftiş 

ederler, kesinlikle hileye ve kötü işçiliğe izin vermezlerdi. Örneğin; çabuk bozulan, yırtılan ya da 

kullanılamaz hâle gelen mallar, ahilik teşkilatında değerlendirilirdi. Hele hele o mal hakkında bir 

de şikâyet gelirse, o esnafın yiğitbaşı çağrılır, üretilen mal kontrol edildikten sonra esnaf kusur-

lu görülürse, müşterinin parası iade edilirdi. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran, her fırsatta 

esnafları gezer, yapılan işlerin temizlik ve sağlamlığına dikkat ederdi. Ayakkabıcıları gezerken 

hiç beğenmediği ayakkabıları o esnafın dükkânının çatısına atar, esnaflar bu durumu; “Bugün 

falan ustanın pabucu dama atıldı.” diyerek değerlendirirdi. Pabucun dama atılması, o ustanın 

çürük mal ürettiğini ifade ederdi. Ürettiği ayakkabının dama atılması, o esnaf için çok büyük 

ayıptı. Pabucun dama atılması bir nevi mesleki itibar ve şeref kaybıydı. Günümüzde işi bitmek 

ve önemini yitirmek anlamına gelen, “Pabucu dama atılmak” deyimi buradan gelmektedir. (De-

mirhan Yılmaz, Fıkralarla Tarih, s. 214-215)

Verilen parçada Ahilik Teşkilatı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinildiği söylenemez?

A)	Ticari hayatın düzenlenmesi için çaba harcamalarına
B)	Üretimin kalitesini belirlediklerine
C)	Üretilenleri denetlediklerine 
D)	Ürünlerin fiyatlarını düzenlediklerine
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1.	 I. DURUM

Aşağıdaki çizgilerden hangisi daha uzun?
	

a

b

Eğer bu şekille ilk kez karşılaştıysanız büyük olasılıkla yanıtınız “b” olacaktır. Ancak şekli önceden 
gördüyseniz iki çizginin de uzunluğunun eşit olduğunu ifade edersiniz. “Müller Lyler (Müller Lüyağ) 
Yanılsaması” olarak bilinen bu şekil gördüklerimizle ilgili de yanılabileceğimizi ortaya koymuştur.

II. DURUM

7. sınıf öğrencisi Uğur’un, akademik başarısı sınıf arkadaşlarına göre düşüktür. Zaman zaman da kişiler 
arası ilişkilerinde sorun yaşayan bir bireydir. Öğrencisinin bu özelliklerinin bilicinde olan sınıf öğretme-
ni, sınıfta herhangi bir sorun yaşandığında, Uğur’un sorumlu olup olmamasına bakmaksızın ilk olarak 
onu suçlamakta, “Yine ne yaptın?”, “Her şey senin başının altından çıkıyor.”, “Ders çalışmak yerine 
haylazlık peşindesin.” gibi ifadeler kullanmaktadır.
Verilen iki durum birlikte değerlendirildiklerinde iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin 
rol oynadığına kanıt oluştururlar?

A) Kişisel algının	 B) Kültürün	 C) Fiziksel çevrenin	 D) Duyguların

2.	

	
       İstanbul kuşatması

İstanbul’un kuşatılmasıyla ilgili harita incelendiğinde fetih için aşağıdaki stratejilerden hangisi-
nin izlendiği bilgisine ulaşılamaz?

A)	Balkanlardan gelebilecek yardımlar için merkezler belirlenmiştir.
B)	Bizans’ın Haliç girişini zincirlerle kapatması üzerine Fatih Sultan Mehmet gemileri kızaklar      

üzerinden Haliç’e indirmiştir.
C)	Surlar güçlendirilmiştir.
D)	Osmanlı donanması Marmara Denizi yönünden İstanbul’u abluka altına almıştır.
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1.	
Ayrımcılığın son otuz yıldaki en şiddetli örneklerinden birisi Ruanda’da yaşandı. Ruanda’da etnik 
çoğunluğu oluşturan Hutuların, diğer etnik grup olan Tutsilere ve ılımlı Hutulara yönelik soykırımı 
inanılmaz boyutlara ulaştı. Silah alacak para olmadığı için Çin’den ithal edilen ucuz palalar ya-
nında bıçak vb. keskin aletlerle gerçekleştirilen ve 6 Nisan 1994’te başlayan soykırım, yüz günde 
yaklaşık bir milyon insanın acımasız yöntemlerle yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu sayı, her 
gün on bin insanın can vermesi anlamına gelmekteydi. Etnik olarak farklılaştıkları gruba en acı-
masız davranışların yapılabilmesinin arkasında, karşı grubun insandan daha düşük bir değerde 
görülebilmesi yatmaktadır.
	 (Mehmet Zincirkıran, Sosyoloji, Dora Yayıncılık, Bursa, 2018, s. 132. Düzenlenmiştir.)

Verilen açıklamaya göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

A)	Toplumlar içinde ön yargılara bağlı olumsuz tutumların gelişebildiğine
B)	Her toplumda dezavantajlı kişiler ve grupların bulunduğuna
C)	Ayrımcılığın geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratabildiğine
D)	Farklılıklara saygının gelişmediği toplumlarda güvenlik sorunlarının yaşanabildiğine

2.	

İpek Yolu, Çin’den başlayıp orta Asya ve Anadolu üzerinden geçerek Avrupa’ya kadar uzanan tarihin 
en önemli yollarından biri olmuştur. Yüzyıllar boyunca İpek Yolu üzerinde tüccarlar büyük kervanlar 
ile ticaret yapmış, ekonomik kazanç sağlamıştır. Tüccarlar İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hakim olan 
devletlere geçiş ücreti ödemişlerdir.
Bu bilgilere göre İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Çok sayıda ülkenin topraklarından geçmektedir.
B)	Doğu ve Batı arasında uzanan önemli bir ticaret yoludur.
C)	Yol üzerindeki devletler büyük kazanç elde etmiştir.
D)	Bu yol üzerinde güvenlik problemleri çıkmıştır.
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1.	
“Sizi temin ederim ki, henüz yapan birini görmemize ve olduğunu 
kanıtlayamamıza rağmen, zamanda yolculuk mümkündür. Ev-
rendeki karadelikler, zaman yolculuğunu mümkün kılabilir. Çünkü 
karadeliklerin, gelecekteki uygarlıklar tarafından kullanılabileceği 
yolunda ciddi iddialar ve bulgular var.” (Stephen Hawking)

(Çiğdem Can, İlginç Hayatlarıyla Bilim İnsanları, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016, syf 168)

Verilen söze göre bir yargının bilimsel nitelik taşıması için,
	 I.	Kanıtlanabilir olma
	 II.	Deney ve gözleme dayanma
	 III.	Genel geçer olma
	 IV.	Öznel olma

gibi verilen niteliklerden hangilerini taşıması gerekir?

A) I ve II	 B) I, II ve III	 C) II, III ve IV	 D) I, II, III ve IV

2.	 Aşağıda sosyal bilgiler dersinin kişisel gelişimimize katkılarını anlatan görseller verilmiştir.

I.   	 II.  

III. 	 IV. 

Numaralandırılmış görsellerdeki durumların kişisel gelişimimize olan katkısı aşağıdaki-
lerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)	Ekonomik faaliyetlerin önemini kavratmak, millî kültürün gelişmesine katkıda bulunmak, 
yaşanılan yerin coğrafi özelliklerini tanıtmak, devlete karşı hak ve sorumlulukları öğretmek

B)	Devlete karşı hak ve sorumlulukları öğretmek, yaşanılan yerin coğrafi özelliklerini tanıtmak, 
millî kültürün gelişmesine katkıda bulunmak, ekonomik faaliyetlerin önemini kavratmak

C)	Millî kültürün gelişmesine katkıda bulunmak, ekonomik faaliyetlerin önemini kavratmak, 
devlete karşı hak ve sorumlulukları öğretmek, yaşanılan yerin coğrafi özelliklerini tanıtmak

D)	Yaşanılan yerin coğrafi özelliklerini tanıtmak, devlete karşı hak ve sorumlulukları öğretmek, 
ekonomik faaliyetlerin önemini kavratmak, millî kültürün gelişmesine katkıda bulunmak



“Deneme Sınavları”nda yer alan din kültürü ve 
ahlak bilgisi soruları,

	Kavramsal öğrenme
	İş birliği
	Empati
	Farklılıklara saygı duyma
	Kültürel farkındalık ve ifade becerilerini     

    geliştirici niteliktedir.

KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR

Din 
Kültürü

ve
Ahlak 
Bilgisi



64

DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Melek ve Ahiret İnancı

Hac ve Kurban

Ahlaki Davranışlar

Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed

İslam Düşüncesinde Yorumlar

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve 
Kararlılığı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)
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8.  SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Namaz

Zararlı Alışkanlıklar

Hz. Muhammed’in Hayatı

Temel Değerlerimiz

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

Melekler ve Özellikleri

Dünya ve Ahiret Hayatı

Ahiret Hayatının Aşamaları

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

İslam’da Hac İbadeti ve Önemi

Haccın Yapılışı

Umre ve Önemi

Kurban İbadeti ve Önemi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (s.a.v.)

Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
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7.  SINIFDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Allah İnancı

Ramazan ve Oruç

Adap ve Nezaket

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Çevremizde Dinin İzleri

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

İlahi Kitaplar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

Namaz İbadeti ve Önemi

Namaz Çeşitleri

Namazın Kılınışı

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

Hicret

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı

Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.
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6.  SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

İslam’ı Tanıyalım

Güzel Ahlak

Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Din ve Temizlik

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Allah (c.c.) Yaradandır

Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir

Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

Ramazan Orucu ve Önemi

Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)

Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

Nezaket Kuralları

Selamlaşma Adabı

İletişim ve Konuşma Adabı

Sofra Adabı

Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler

Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

Mimarimizde Dinin İzleri

Musikimizde Dinin İzleri

Edebiyatımızda Dinin İzleri

Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.
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5.  SINIFDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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1.	

KADER
Allah’ın (c.c.) canlı, cansız bütün varlıkları yaratması, insanların özgür iradesiyle yapa-
caklarını önceden bilmesi ve düzenlemesidir.

KAZA
Allah (c.c.) tarafından bilinen, ölçüp biçilen her şeyin zamanı ve yeri geldiğinde O’nun 
tarafından yaratılması gerçekleştirilmesidir.

Verilen tanımlara göre aşağıdaki kader ve kaza örneklerinden hangisi yanlıştır?

Kader Kaza

A) Güneş Sistemi’nin yaratılması Gezegen ve uyduların belli bir düzen  içinde 
hareket etmesi

B) Bir insanın ömür sürmesi Bir insanın ölüm anı

C) 1085°C ulaşan bakırın erimesi “Bakır 1085°C’de erir.” kuralının bulunması

D) İnsanların ve meleklerin yaratılması İnsanların ve meleklerin yaptıkları işler

2.	 			 

SÜNNETULLAH
(Evrendeki Yasalar)

Fiziksel
Yasalar

Toplumsal
Yasalar

Biyolojik
Yasalar

Bu yasaların var olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)	İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı artırmak
B)	Evrendeki uyumu artırmak
C)	İnsanların iradesini güçlendirmek
D)	Ömür süresini iyileştirmek

3.	
Zekât Sadaka

I. Farzdır. Vaciptir.

II. Maddi yardımdır. Maddi ve manevi yardımdır.

III. Niyet etmek şart değildir. Niyet etmek şarttır.

IV. Nisap miktarına sahip olmak gerekir. Belirli bir ölçüsü yoktur.

Tablonun doğru olması için kaç numaralı ifadelerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerekir?

A) I	 B) II	 C) III	 D) IV
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1.	 Hac ibadeti için farklı yerlerden Kâbe’ye gelen 
Müslümanlar, birbirlerinin kültürlerini tanır ve bir-
birleriyle ilgili bilgi edinirler. Diğer Müslümanların 
acılarına, kederlerine, dertlerine ve sevinçlerine 
ortak olurlar. Omuz omuza yapılan bu ibadet kut-
sal yerleri görmenin heyecanını yaşatmanın 
yanında hacıların duygu ve düşüncelerini zengin-
leştirir. Böylece hac ibadetini yapan kişilerin 
hayata bakış açıları değişir ve yaşam tarzları gü-
zelleşir. Hac ibadeti görevi tamamlandıktan sonra 
hacılar, hayata yeni bir başlangıç yapıyormuş his-
si taşırlar ve bunun huzuruyla doğarlar. 	

Metinde hac ibadetinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?

A)	Bilgi ve kültür düzeyini artırdığıyla
B)	Farz ibadet olduğuyla
C)	Kişileri sosyal ve ekonomik statülerinden sıyırdığıyla 
D)	Belirli şartlara bağlı olarak gerçekleştirildiğiyle 

2.	 		  	

MUHACERET
Rabbim
Hakkımı al benim haksızdan,
Ekmek demeden emek verdiğim
Hakkımı al benim haksızdan,
Gökte hilal var, on dört aralık
Hakkımı al benim haksızdan,
Gecenin kuşları gibi uzakta
Uçmuş da yuvaya hiç dönememiş
Kalmış bir yerde kim bilir nasıl
Hakkımı al benim haksızdan,
Madem ahiret başlar dünyadan
Hakkımı al benim haksızdan.
			   (İbrahim Tenekeci, 

Görmeden Ölmek, s. 48-50.)

Verilen şiirde aşağıdakilerden hangisinin varlığının gerekli olduğu vurgulanmıştır?

A) Gayb âleminin	 B) Farz ibadetlerin	 C) Ahiret hayatının	 D) Dinî bayramların 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORUSU

1.	 				  

Sıdk

Tebliğ Emanet

Fetanet

................

Özellikleri

?

İsmet

Verilen şemada “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peygamberlerin 	 B) Meleklerin 	 C) Cinlerin	 D) Hacıların

1.	

OKUNUŞU ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssammed. Lem 
yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven 
ehad.

Dedi ki: O Allah bir tektir. Allah sameddir (hiç-
bir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) 
O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona 
denk değildir.”

Okunuşu ve anlamı verilen İhlas suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)	Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi özelliklerinden bahseder.
B)	İslam dininin Allah (c.c.) anlayışını ortaya koyar.
C)	Toplam 5 ayetten oluşur.
D)	Her türlü batıl ve yanlış inanıştan uzak durmayı ifade eder.

5.
SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORUSU



“Kurumsal Deneme Sınavları”nda yer alan İngilizce soruları,

	Sözcük ve dil bilgisini geliştirme
	Metin, tablo ve grafik yorumlama
	Görsel okuma ve yorumlama
	Akıl yürütme
	Yaratıcı Düşünme becerilerini geliştirici niteliktedir. 

KONU DAĞILIMI
TABLOLARI
VE
ÖRNEK
SORULAR İngilizce



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6 7 8

Appearance and Personality

Sports

Biographies

Wild Animals

Television

Celebrations

Dreams

Public Buildings

Environment

Planets

Accepting and refusing

Apologizing

Giving explanations and reasons

Describing the frequency of actions

Expressing likes and dislikes

Expressing preferences

Describing simple processes

Making simple inquiries

Naming common objects

Following phone conversations

Stating decisions taken at the time of speaking

Making simple requests

Talking about plans

Telling the time, days and dates

Giving explanations and reasons

Making simple comparisons

Talking about past events

Describing places and the weather

Stating personal opinions

Talking about experiences

Expressing feelings, likes and dislikes

Expressing obligation/responsibilities

Making simple suggestions

Describing what people are doing now

Describing what people do regulary

Giving explanations and reasons

Making predictions about the future

Making simple inquiries

Making simple suggustions
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8.  SINIF İngilizce

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 8. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 7. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Life

Yummy Breakfast

Downtown

Weather and Emotions

At the Fair

Occupations

Holidays

Bookworms

Saving the Planet

Democracy

Describing characters and people

Making simple comparions

Describing the frequency of actions

Talking about routines and daily activities

Talking about past events

Giving explanations and reasons

Talking about past events

Telling the time, days and dates

Describing the frequency of actions

Making simple suggestions

Talking about past events

Describing what people do regularly

Expressing preferences

Stating personal opinions

Making simple suggestions

Making arrangements and sequencing the actions

Expressing needs and quantity

Making predictions

Describing what people do regularly

Giving explanations and reasons

Describing simple processes

Expressing obligation

Making simple comparisons

Talking about past events

Telling people what we know
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7.  SINIFİngilizce

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 7. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 6. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Hello!

My Town

Games and Hobbies

My Daily Routine

Health

Movies

Party Time

Fitness

The Animal Shelter

Festivals

Describing what people do regularly

Telling the time and dates

Accepting and refusing

Expressing likes and dislikes

Describing places

Describing what people are doing now

Making comparisons

Describing places 

Expressing feelings

Making simple inquiries

Describing places

Expressing feelings, likes and dislikes

Making comparisons 

Stating personal opinions

Expressing ability and inability

Making simple inquiries

Telling the time, days and dates

Stating personal opinions

Talking about past events

Talking about locations of things and people 

Talking about past events

Describing what people are doing now

Giving and responding to simple suggestions

Telling someone what to do

Giving and responding to simple instructions

Talking about past events
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6.  SINIF İngilizce

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 6. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 5. sınıf konularından oluşmaktadır.



DENEME SINAVI

KONULAR HBS 1 2 3 4 5 6

Classroom Rules

Nationality

Cartoon Characters

Free Time

My Day

Fun With Science

Jobs

My Clothes

Expressing likes and dislikes

Greeting and meeting people

Asking for and giving directions

Talking about locations of things and people

Describing what people do regularly

Expressing likes and dislikes

Describing what people do regularly

Telling the time

Naming numbers

Expressing illnesses, needs and feelings

Making simple suggestions

Describing characters and people

Expressing likes and dislikes

Telling the time

Stating personal opinions

Asking for permission

Expressing and responding to thanks

Expressing obligation

Asking for clarification

Making, accepting and refusing simple suggestions

Making simple inquiries

Asking for permission

Describing what people/animals are doing now

Describing general events and repeated actions

Naming numbers
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5.  SINIFİngilizce

HBS (Hazır Bulunuşluk Sınavı): 5. sınıf hazır bulunuşluk sınavı, 4. sınıf konularından oluşmaktadır.



İNGİLİZCE SORULARI
8.
SINIF

1.	 	 I.	 That’s very kind of you, thank you so much.
	  II.	What do you think about this film?
	 III.	Of course, yes. That’s a good idea!
	 IV.	How about a barbeque party this Friday?

Which one below is not given in the numbered sentences?
(Numaralandırılmış cümlelerdeki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmamıştır?)

A) Refusing	 		 	 	 	 B) Accepting
C) Thanking	 		 	 	 	 D) Asking for an opinion

2.	 Elizabeth	 :	You can find a lot of different kinds of meals cooked with potatoes in the UK and I  
	 	 love baked potatoes so much. What about you?
Julia	 :	 I don’t agree with you. Actually, I prefer mashed potatoes.
Which one below is Julia’s choice?
(Aşağıdakilerden hangisi Julia’nın tercihidir?)

A) 	B) 	 C) 	 D) 

(Answer question 3 according to the pie chart below.)
(3. soruyu aşağıdaki bilgilere göre cevaplayın.)

	

Speaking 
on the phone

Texting a 
message

Speaking 
face to face

Leaving 
a voice 
mail

3.	 Which one below is correct according to the pie chart?
(Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?)

A)	Teenagers dislike texting a message.
B)	Teenagers love leaving a voice mail.
C)	Teenagers enjoy speaking face to face.
D)	Teenagers don’t like talking on the phone.
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Look at the chart and answer question 1.

Appearance Personality Hobbies

thin
blue eyes
tall
honest
well-built
blond hair

punctual
selfish
plump
forgetful
generous
clumsy

riding a bike
cycling
listening to music
easy-going
reading a book
surfing the net

Jamie is studying “Appearance and Personality” unit. She is making a table of vocabulary to learn the 
new words of the unit, but she is making some mistakes.

1.	 Which of the following below is ODD for the title “appearance”?

A) thin	 B) honest	 C) well-built	 D) blond hair

Look at the poster and answer question 2.

SUMMER SPORTS CAMPS

TABLE TENNIS : July 26-30

BASKETBALL : June 10-14

VOLLEYBALL : August 2-6

FOOTBALL : September 3-7

Call us: 123 456 78 90

Mike, James and Gwen are close friends and they want to go to a summer camp this summer. There 
are some sports camps on different dates. Mike can only join the camp on the last week of July, James 
can only join the camp on the first week of August, Gwen can only join the camp on the second week 
of June. They cannot join the camp that is on the first week of September.

2.	 Which sports camp can Mike join?

A) Volleyball	 B) Basketball	 C) Table tennis	 D) Football

3.	 I guess it won’t be snowy today.
Which one below has the same meaning with the sentence given? 
(Aşağıdakilerden hangisi verilen cümle ile aynı anlama gelir?)

A)	I believe the weather will be calm this winter. 
B)	I predict there is no snow today.
C)	The weather forecast predicts rain.
D)	I will take my umbrella with me today.
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1.	 I eat them for breakfast and sometimes in the afternoons. Mum cooks delicious ones and I eat them 
with powdered sugar, hazelnut paste or fruit. Especially strawberry and cream really taste good with 
this food. Mum cooks them with some eggs, butter and flour.
Which one below is described in the paragraph?
(Verilen tanıma uygun olan yiyecek aşağıdakilerden hangisidir?)

A) omelettes	 B) scrambled eggs	 C) bagels	 D) crepes

2.	 	
What do you think about city life?

Jake

I think life is better and more peaceful in a small town. City life is 
boring for me.

Amy

I love living in downtown. It is always lively and colorful. I can do 
everything I want in downtown.

Kylie

I hate traffic jam and tall buildings. I really don’t like city life. I  
prefer living in a town.

Jordan

I like living in a place that is always busy and active. For me, city 
life is very exciting.

Which of the following cannot be correct according to the people’s answers?
(Kişilerin verdiği cevaplara göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?)

A) Amy loves living in downtown.	 B) Jordan thinks city life is exciting.
C) Jake does not like city life.	 	 D) Kylie does not care about traffic jam.

3.	 Which one below is not a correct matching?
(Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?)	

A)	Moody weather: It may rain or snow anytime.
B)	It’s raining heavily: It rains a lot.
C)	Fabulous weather: Very good, wonderful weather.
D)	Foggy: Rainy weather.
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1.	

What is the correct matching of the expressions?
(Tamamlanmamýþ olarak verilen ifadelerin doðru eþleþtirmesi aþaðýdakilerden hangisidir?)

A) 1:c / 2:a / 3:b	 B) 1:b / 2:c / 3:a	 C) 1:c / 2:b / 3:a	 D) 1:b / 2:a / 3:c

2.	 	

	
Which one below is correct according to the picture?
(Resme uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?)

A) Students play in class at 2 o’clock. 	 	 B) Students have breakfast at 10 o’clock.
C) Students like eating at 11 o’clock. 	 	 D) Students have lunch at 12 o’clock.

3.	 (I) Morgan Freeman is a famous American actor. (II) He is a very good actor. (III) My parents 
like watching action and adventure films at the weekends. (IV) He has many great films.
Which one of the numbered sentences is irrelevant to the paragraph?
(Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?)

A) I	 B) II	 C) III	 D) IV

(Answer question 4 according to the text below.)
(4. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayın.)

	

4.	 Why does Katie’s mum make a chocolate cake?

A)	Because Katie wants a big cake.
B)	Because its Katie’s favourite.
C)	Because Katie wants a delicious cake.
D)	Because Katie wants to invite all her close friends.

1.	 There is a famous a.	 groceries on this road.

2.	 There isn’t an b.	 clothes shop here.

3.	 There are lots of c.	 airport in this city.

Hi everyone! My name is Katie. I have a birthday party on the tenth of January. I want to ce-
lebrate it with my family and close friends. My mother makes a big and delicious chocolate 
cake for my party. She makes a chocolate cake because it is my favourite! My father buys the 
drinks and decorations. He also organizes the music. My sister helps my father to decorate 
our living-room for the party. I hope I have a great birthday party this year!
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hazırladığımız Beceri Temelli Soru Bankası 
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Beceri temelli yeni nesil sorularla

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri beceri temelli 
yeni nesil sorular içeren, sarmal sistemli 
Kılavuz Deneme Setleri ile bilgilerini sınıyor, 
öğrendiklerini pekiştiriyor.
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arka kapakta

Sarmal sistemli 
kılavuz!

Sınıfında Kılavuz Deneme Sınavı Seti’ni kullanan öğretmenler telefonlarına indirdikleri 
BlokTest Mobil Ölçme uygulamasıyla öğrencilerin cevap formunu tek tuşla okutuyor, 
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